
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN BÜYÜKSAAT ORTAOKUKLU 8.Sınıf 3.Deneme (2408151203) 2143 347 305 168

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.98 7.45 7.50 5.41 3.49 4.25 7.06 2.41 6.26 4.62 2.77 3.70 5.20 5.66 3.32 11.66 6.00 9.66 43.95 27.79 34.69 242.396

İl Ortalaması 8.04 10.32 4.60 4.30 5.00 2.63 5.73 3.89 4.44 3.28 4.80 1.68 4.69 9.51 1.52 8.40 9.42 5.26 34.44 42.95 20.12 180.368
Okul Ortalaması 7.29 11.24 3.54 3.71 5.54 1.87 5.33 4.35 3.88 2.93 5.49 1.10 4.39 11.51 0.55 7.57 10.74 3.99 31.22 48.86 14.93 158.038

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 13 - NİSA GÜL ŞİMŞEK 0 / J* 15 4 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 11 4.33 16 4 14.67 62.00 26.00 53.33 324.207 489 31 4 1
2 1041 - VEYSEL POLAT AĞUŞ 0 / İ1 11 9 8.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 2 2.33 6 5 4.33 18 2 17.33 55.00 21.00 47.99 302.919 604 36 9 2
3 941 - SAADET ÇAY 0 / H1 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 4 16 -1.33 15 5 13.33 61.00 29.00 51.34 282.726 746 42 11 3
4 671 - İLKNUR YABAR 0 / C 12 6 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 4 3 3.00 8 5 6.33 12 7 9.67 52.00 24.00 44.00 280.741 760 43 12 4
5 1389 - MUTA AVCI 0 / İ 11 7 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 6 2 5.33 4 9 1.00 15 4 13.67 54.00 24.00 46.00 271.881 810 47 15 5
6 1292 - ZAYNEP KILIÇARSLAN 0 / K1 12 8 9.33 3 7 0.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 5 4.33 13 5 11.33 50.00 29.00 40.33 270.815 817 48 16 6
7 1242 - YAKUP YALÇIN 0 / J* 12 2 11.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 2 2 1.33 12 6 10.00 51.00 15.00 45.99 268.844 836 49 17 7
8 913 - NURSİMA GÜVEN 0 / G* 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 13 6 11.00 51.00 28.00 41.66 266.874 850 50 18 8
9 302 - ELİF KUTLUK 0 / D* 14 6 12.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 8 12 4.00 11 8 8.33 51.00 38.00 38.33 264.919 859 51 19 9

10 1284 - ZELİHA NUR YILDIRIM 0 / G* 13 7 10.67 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 11 0.33 14 3 13.00 49.00 33.00 38.00 262.963 873 52 20 10
11 1023 - RABİA KOŞAN 0 / İ 11 8 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 0 9.00 3 10 -0.33 14 5 12.33 53.00 27.00 44.00 255.541 905 53 21 11
12 407 - MERVE BAYAR 0 / İ 11 8 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 2 7 -0.33 14 6 12.00 51.00 26.00 42.33 251.600 927 54 22 12
13 1054 - NİCANUR TUNCER 0 / C 11 9 8.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 2 5.33 2 8 -0.67 15 5 13.33 47.00 31.00 36.66 246.133 967 57 25 13
14 274 - ECRİN DAMAR 0 / G 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 4 8 1.33 11 8 8.33 47.00 34.00 35.67 243.200 989 62 27 14
15 85 - SULTAN KIZILIRMAK 0 / J* 13 7 10.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 14 1.33 11 8 8.33 49.00 40.00 35.66 243.185 990 63 28 15
16 412 - İPEK KAÇIRAN 0 / B* 13 7 10.67 3 4 1.67 8 2 7.33 3 4 1.67 4 4 2.67 11 9 8.00 42.00 30.00 32.01 242.267 995 64 29 16
17 701 - KADİR ÜZÜMYİYEN 0 / B* 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 1 1.67 12 8 9.33 46.00 26.00 37.33 241.215 1004 65 30 17
18 670 - İLKNUR UTANÇ 0 / B* 15 5 13.33 9 0 9.00 8 2 7.33 1 2 0.33 1 5 -0.67 9 6 7.00 43.00 20.00 36.32 241.185 1006 66 31 18
19 502 - EYLEM CİHAN GR 0 / K1 13 6 11.00 3 7 0.67 10 0 10.00 8 2 7.33 0 5 -1.67 12 7 9.67 46.00 27.00 37.00 239.259 1016 69 33 19
20 942 - ŞEVVAL SALMAN 0 / A* 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 9 11 5.33 8 12 4.00 48.00 42.00 34.00 233.304 1065 74 38 20
21 776 - MELİSANUR ARLI 0 / G* 10 10 6.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 15 0.00 13 7 10.67 50.00 40.00 36.67 231.393 1081 77 39 21
22 1375 - MERT GÖKÇE 0 / H1 11 4 9.67 4 6 2.00 8 2 7.33 5 4 3.67 1 1 0.67 10 8 7.33 39.00 25.00 30.67 223.970 1134 84 46 22
23 634 - HELİNDEMİREL 0 / D* 5 2 4.33 2 5 0.33 4 5 2.33 4 2 3.33 7 12 3.00 14 6 12.00 36.00 32.00 25.32 223.422 1142 85 47 23
24 269 - DURU BİLEN 0 / F1 9 7 6.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 0 2.00 3 3 2.00 10 7 7.67 39.00 22.00 31.68 219.556 1169 87 49 24
25 9 - *NU*S R * İUD IA F 0 / İ 12 2 11.33 4 6 2.00 9 1 8.67 2 2 1.33 0 9 -3.00 10 7 7.67 37.00 27.00 28.00 212.593 1223 93 55 25
26 10100 - HALİD ABBUD 0 / C 9 5 7.33 7 3 6.00 8 0 8.00 9 1 8.67 5 15 0.00 9 11 5.33 47.00 35.00 35.33 208.607 1256 96 58 26
27 0 - SİNEM ÇAPLIK 0 / G1 9 10 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 6 14 1.33 13 7 10.67 37.00 52.00 19.68 207.689 1259 97 59 27
28 1013 - RÜYA KAÇIRAN 0 / E 9 9 6.00 4 3 3.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 6 3.00 8 6 6.00 36.00 34.00 24.67 203.215 1300 99 60 28
29 1305 - ZEYNEP BEŞALTI 0 / K1 7 7 4.67 3 2 2.33 5 4 3.67 2 1 1.67 1 0 1.00 11 4 9.67 29.00 18.00 23.01 202.267 1310 100 61 29
30 276 - YAŞAR COŞGUNU 0 / İ1 5 12 1.00 6 4 4.67 8 1 7.67 6 4 4.67 7 9 4.00 11 9 8.00 43.00 39.00 30.01 202.237 1312 101 62 30
31 306 - ELİF MERYEM UÇAR 0 / E 7 8 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 0 1 -0.33 3 7 0.67 12 6 10.00 34.00 30.00 24.00 202.222 1313 102 63 31
32 160 - BERİTAN SEZEK 0 / E1 9 8 6.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 8 -1.67 5 6 3.00 8 7 5.67 36.00 36.00 24.00 202.222 1313 102 63 31
33 1058 - NURHAT KARAOĞLAN 0 / E 12 2 11.33 5 3 4.00 7 3 6.00 2 4 0.67 0 6 -2.00 7 6 5.00 33.00 24.00 25.00 200.726 1332 106 66 33
34 1090 - PELİN KARAASLAN 0 / J* 8 12 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 0 1 -0.33 3 8 0.33 13 7 10.67 35.00 37.00 22.67 200.252 1336 107 67 34
35 1325 - NAMET EKTİREN 0 / D* 5 15 0.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 10 10 6.67 10 7 7.67 40.00 47.00 24.34 199.793 1338 108 68 35
36 1151 - SERKAN ABA 0 / H1 12 7 9.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 5 15 0.00 8 12 4.00 42.00 47.00 26.33 199.763 1341 109 69 36
37 127 - BARAN ENESHULUHAN 0 / H* 10 9 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 18 -4.00 12 7 9.67 43.00 45.00 28.01 197.807 1349 112 72 37
38 557 - GÖKMEN KESKİN 0 / K1 10 5 8.33 2 3 1.00 4 2 3.33 4 2 3.33 4 4 2.67 6 8 3.33 30.00 24.00 21.99 196.267 1355 113 73 38
39 1053 - NİSANUR KOÇAK 0 / B* 8 11 4.33 3 4 1.67 7 3 6.00 0 7 -2.33 8 11 4.33 9 10 5.67 35.00 46.00 19.67 192.830 1373 118 78 39
40 22 - ADEM KARATAŞ 0 / E 9 6 7.00 4 3 3.00 6 4 4.67 1 3 0.00 1 6 -1.00 9 4 7.67 30.00 26.00 21.34 192.370 1377 119 79 40
41 1077 - ÖMER KILINÇ 0 / 0 10 9 7.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 5 15 0.00 8 12 4.00 44.00 45.00 29.00 191.852 1383 122 82 41
42 1154 - SEVCAN YAĞMUR ATAŞ 0 / D* 9 11 5.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 4 1.67 9 8 6.33 34.00 40.00 20.66 189.852 1396 124 84 42
43 499 - EVİNDAR ALPŞEN 0 / J* 8 7 5.67 3 5 1.33 5 4 3.67 4 4 2.67 4 11 0.33 9 6 7.00 33.00 37.00 20.67 188.400 1404 125 85 43
44 600 - HAMZA TEMİZ 0 / J* 11 9 8.00 1 6 -1.00 1 2 0.33 1 1 0.67 0 7 -2.33 11 6 9.00 25.00 31.00 14.67 186.933 1420 127 87 44
45 1252 - YASEMİN UÇAR 0 / E1 11 8 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 4 0.67 3 5 1.33 5 7 2.67 32.00 33.00 21.00 185.911 1427 128 88 45
46 11124 - ROZELİN KAYA 0 / D* 9 11 5.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 9 9 6.00 37.00 51.00 19.99 185.881 1430 129 89 46
47 286 - EGEKAAN DEMİR 0 / H1 5 4 3.67 7 2 6.33 7 3 6.00 2 4 0.67 3 7 0.67 9 7 6.67 33.00 27.00 24.01 184.504 1437 130 90 47
48 0 - MERYEM AKMEŞE 0 / A1 10 7 7.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 35.00 52.00 17.68 184.015 1441 131 91 48
49 0 - A* D *ĞEV İ*N 0 / G 8 12 4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 13 1.67 10 9 7.00 35.00 53.00 17.34 182.000 1460 132 92 49
50 493 - ESMANUR ACIBUCU 0 / İ 9 10 5.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 9 4.00 6 14 1.33 38.00 47.00 22.33 181.970 1462 133 93 50
51 0 - YUSUFCANER GEZİCİ 0 / J* 4 3 3.00 3 2 2.33 5 2 4.33 1 3 0.00 5 11 1.33 9 6 7.00 27.00 27.00 17.99 177.007 1502 138 98 51
52 375 - İLAYDA SERTKAYA 0 / K1 10 10 6.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 7 13 2.67 7 13 2.67 34.00 56.00 15.34 176.104 1508 139 99 52
53 948 - RUKEN SAYAR 0 / E1 7 13 2.67 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 5 6 3.00 7 8 4.33 35.00 41.00 21.34 176.059 1511 141 101 53
54 1071 - OSMAN YILDIRIM 0 / B* 6 11 2.33 4 6 2.00 9 1 8.67 2 3 1.00 3 9 0.00 9 5 7.33 33.00 35.00 21.33 174.533 1523 143 103 54
55 1137 - SEHER TAŞ 0 / J* 10 7 7.67 2 4 0.67 7 3 6.00 4 3 3.00 3 12 -1.00 6 8 3.33 32.00 37.00 19.67 173.585 1527 144 104 55
56 1 - SÜMEYYE ÖZER 0 / J* 9 10 5.67 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 10 10 6.67 37.00 52.00 19.67 172.119 1539 146 106 56
57 1301 - AHMETAKİFTOPÇU 0 / J* 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 37.00 52.00 19.67 172.119 1539 146 106 56
58 1156 - SEVDA GÜNDÜZ 0 / F1 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 10 10 6.67 35.00 55.00 16.67 172.119 1539 146 106 56
59 619 - HATİCE ARKA 0 / J* 8 12 4.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 37.00 53.00 19.33 170.104 1559 150 110 59
60 616 - HASRET ÇAKIR 0 / İ 8 9 5.00 4 3 3.00 6 3 5.00 1 0 1.00 3 6 1.00 7 11 3.33 29.00 32.00 18.33 168.622 1572 152 112 60
61 112 - MUHAMEDSHLİH TAŞKIRAN 0 / H1 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 10 10 6.67 7 13 2.67 30.00 60.00 10.02 168.222 1574 153 113 61
62 905 - NEVROZ EREN 0 / K1 9 6 7.00 5 2 4.33 5 4 3.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 5 8 2.33 30.00 33.00 19.00 168.148 1577 154 114 62
63 179 - BURCU ERCEL 0 / F1 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 11 2.33 9 11 5.33 33.00 54.00 15.00 168.133 1578 155 115 63
64 419 - HATİCE DURMUŞ 0 / K1 6 4 4.67 1 0 1.00 5 4 3.67 2 1 1.67 0 0 0.00 7 6 5.00 21.00 15.00 16.01 166.696 1585 157 117 64
65 997 - UMUT ÜLKÜ 0 / E 5 15 0.00 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 8 12 4.00 8 12 4.00 38.00 52.00 20.67 166.178 1589 158 118 65
66 0 - RÜYANUR ŞİMŞEK 0 / G* 6 13 1.67 3 7 0.67 8 2 7.33 4 5 2.33 1 12 -3.00 12 8 9.33 34.00 47.00 18.33 162.711 1617 162 122 66
67 381 - HALİLİBRAHİM BİLİR 0 / F 3 15 -2.00 8 1 7.67 9 1 8.67 3 7 0.67 4 11 0.33 11 9 8.00 38.00 44.00 23.34 162.711 1617 162 122 66
68 690 - İSMAİL ERENULUĞ 0 / İ 5 15 0.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 13 7 10.67 30.00 60.00 10.00 162.237 1620 164 124 68
69 688 - İSMAİL AKDAĞ 0 / H1 3 17 -2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 9 11 5.33 10 10 6.67 33.00 57.00 13.99 162.193 1625 165 125 69
70 1204 - ŞERZAN KARAOĞLAN 0 / A1 10 5 8.33 1 6 -1.00 7 1 6.67 0 0 0.00 1 1 0.67 0 0 0.00 19.00 13.00 14.67 161.733 1627 166 126 70
71 979 - SÜLEYMAN KURTULMUŞ 0 / J* 6 14 1.33 6 4 4.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 5 14 0.33 10 10 6.67 34.00 55.00 15.67 160.237 1635 168 128 71
72 125 - YASAREGEEREN 0 / F 6 14 1.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 9 9 6.00 8 12 4.00 27.00 61.00 6.66 160.222 1638 169 129 72
73 898 - NEHİR KARDEŞ 0 / İ 7 11 3.33 2 6 0.00 3 1 2.67 1 0 1.00 3 14 -1.67 10 8 7.33 26.00 40.00 12.66 158.711 1649 171 131 73
74 308 - ELİF NUR ASLAN 0 / F1 7 13 2.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 8 12 4.00 31.00 59.00 11.34 158.311 1650 172 132 74
75 503 - EYLÜL BAHADIR 0 / İ2 8 9 5.00 3 5 1.33 6 2 5.33 4 2 3.33 1 7 -1.33 6 7 3.67 28.00 32.00 17.33 158.296 1651 173 133 75
76 629 - HAYRUNNİSA KÖSE 0 / A1 6 10 2.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 2 4 0.67 4 3 3.00 6 10 2.67 26.00 38.00 13.35 156.844 1657 175 135 76
77 260 - DİLEK AKBAŞLI 0 / B* 8 12 4.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 8 -1.67 4 3 3.00 6 10 2.67 25.00 47.00 9.33 156.800 1659 177 137 77
78 0 - HACI EFE GÜMÜŞTEKİN 0 / 0 8 12 4.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 8 12 4.00 27.00 63.00 6.00 156.311 1663 178 138 78
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79 292 - ELANUR BEZEK 0 / A1 9 11 5.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 15 0.00 8 12 4.00 30.00 60.00 9.99 156.267 1666 179 139 79
80 132 - ELİF NUR EKTİR EN 0 / H1 5 5 3.33 0 4 -1.33 7 2 6.33 0 0 0.00 1 2 0.33 6 5 4.33 19.00 18.00 12.99 154.756 1673 181 141 80
81 1367 - ÜMRE EKİNCİ 0 / J* 7 13 2.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 14 1.33 8 12 4.00 32.00 58.00 12.66 154.311 1679 182 142 81
82 650 - HÜSEYİN YILDIZ 0 / C 8 12 4.00 1 9 -2.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 32.00 58.00 12.66 154.311 1679 182 142 81
83 1032 - TUANA FİLİZTEK 0 / A* 7 6 5.00 2 6 0.00 8 1 7.67 2 2 1.33 0 7 -2.33 7 10 3.67 26.00 32.00 15.34 150.904 1702 186 146 83
84 9 - YUSUF TİLER 0 / D* 10 10 6.67 3 7 0.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 4 13 -0.33 5 13 0.67 31.00 54.00 13.01 150.430 1706 188 147 84
85 591 - ATAKAN İZBUDAK 0 / A1 6 5 4.33 6 3 5.00 7 2 6.33 0 0 0.00 1 1 0.67 1 1 0.67 21.00 12.00 17.00 150.385 1707 189 148 85
86 1310 - İLAYDA KAYA 0 / J* 4 13 -0.33 5 5 3.33 6 3 5.00 5 2 4.33 5 11 1.33 8 12 4.00 33.00 46.00 17.66 148.385 1720 192 151 86
87 0 - HÜRÜNUR ATAÇ 0 / J* 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 28.00 62.00 7.33 146.415 1733 195 154 87
88 472 - ENES ABA 0 / F* 7 13 2.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 30.00 60.00 10.00 144.459 1745 196 155 88
89 1171 - SİLVAN HAME 0 / J* 5 14 0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 5 2.33 4 16 -1.33 10 10 6.67 31.00 57.00 12.00 142.978 1756 198 157 89
90 986 - YUSUF AKYOL 0 / H1 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 29.00 61.00 8.67 142.489 1760 201 160 90
91 612 - HASAN ERCİYES 0 / K2 8 12 4.00 3 7 0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 32.00 58.00 12.66 142.444 1762 202 161 91
92 427 - HOZAN ALATAŞ 0 / K1 8 12 4.00 3 5 1.33 5 5 3.33 0 9 -3.00 7 13 2.67 5 15 0.00 28.00 59.00 8.33 141.985 1767 203 162 92
93 183 - RÜMEYSA TAŞKIRAN 0 / İ 7 13 2.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 6 14 1.33 6 14 1.33 31.00 59.00 11.33 140.474 1776 204 163 93
94 630 - HAZAL KARAOĞLAN 0 / İ1 2 5 0.33 2 2 1.33 7 3 6.00 4 2 3.33 0 5 -1.67 7 5 5.33 22.00 22.00 14.65 139.437 1783 207 166 94
95 7 - ABDULLAH BAYRAM 0 / B* 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 27.00 63.00 6.00 138.533 1788 208 167 95
96 508 - E Y Ü İ*Z*İ 0 / C 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 9 11 5.33 30.00 60.00 10.00 138.504 1794 209 168 96
97 301 - ELİF GÜNEŞ 0 / E 5 13 0.67 6 2 5.33 6 2 5.33 2 2 1.33 2 5 0.33 5 8 2.33 26.00 32.00 15.32 137.496 1802 213 172 97
98 79 - ASLI EMEN 0 / C 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 8 -1.67 4 16 -1.33 8 11 4.33 28.00 60.00 8.00 137.052 1803 214 173 98
99 444 - MERY M TÜNCER 0 / G* 8 10 4.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 1 18 -5.00 8 9 5.00 29.00 55.00 10.67 136.563 1805 216 175 99

100 567 - GÜLLÜ YÜCE 0 / B* 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 29.00 61.00 8.67 136.533 1806 217 176 100
101 282 - EFEABA 0 / D* 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 6 14 1.33 8 12 4.00 26.00 64.00 4.66 136.504 1810 219 178 101
102 34 - ENES AKIL 0 / C2 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 12 3.00 27.00 62.00 6.34 134.593 1822 221 180 102
103 1027 - OZAN ASLAN 0 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 9 11 5.33 28.00 62.00 7.33 134.548 1823 222 181 103
104 8 - TUANA NAZ ESENDEMİR 0 / A1 7 13 2.67 3 7 0.67 8 2 7.33 1 7 -1.33 5 12 1.00 5 14 0.33 29.00 55.00 10.67 133.585 1829 225 184 104
105 697 - JİNDAYÜCE 0 / H1 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 8 11 4.33 6 14 1.33 26.00 63.00 5.00 132.563 1840 227 186 105
106 423 - İREM KAYA 0 / E 8 12 4.00 5 3 4.00 3 7 0.67 4 4 2.67 1 11 -2.67 6 11 2.33 27.00 48.00 11.00 132.563 1840 227 186 105
107 996 - SEMANUR ARKA 0 / B* 5 15 0.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 11 2.33 6 14 1.33 30.00 57.00 10.99 132.548 1844 230 189 107
108 7766 - MELEKNAZ GÖK 0 / E1 11 9 8.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 4 14 -0.67 3 17 -2.67 28.00 60.00 7.99 132.548 1844 230 189 107
109 216 - CİHAN TİMUR 0 / B* 6 14 1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 9 11 5.33 3 17 -2.67 30.00 60.00 9.98 132.519 1846 232 191 109
110 13 - ABDULLAH YÜCEL 0 / D* 8 12 4.00 0 0 0.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 27.00 53.00 9.34 131.615 1847 233 192 110
111 0 - EMİR GACAROĞLU 0 / H1 8 12 4.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 7 13 2.67 3 17 -2.67 29.00 61.00 8.66 130.607 1858 234 193 111
112 173 - BİLAL ŞEN 0 / A1 7 12 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 14 0.33 5 13 0.67 28.00 58.00 8.66 130.607 1858 234 193 111
113 664 - İLAF KASSAB 0 / B* 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 13 0.67 7 12 3.00 25.00 62.00 4.34 128.652 1865 236 195 113
114 830 - MUHAMMED EFE SAYAR 0 / C1 8 12 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 128.637 1867 237 196 114
115 428 - KÜBRA DENİZ 0 / J* 6 14 1.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 31.00 59.00 11.33 128.607 1869 239 198 115
116 221 - SAMİYE SEHER YILDIRIM 0 / E 9 11 5.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 16 -3.33 6 14 1.33 27.00 61.00 6.67 124.681 1896 244 203 116
117 757 - MEHMETEMİN YUNT* 0 / K* 4 7 1.67 0 1 -0.33 1 1 0.67 0 10 -3.33 3 17 -2.67 9 10 5.67 17.00 46.00 1.68 123.244 1902 245 204 117
118 895 - NAZMİYE BETÜL * AN 0 / G* 6 13 1.67 4 6 2.00 7 2 6.33 6 4 4.67 1 18 -5.00 8 12 4.00 32.00 55.00 13.67 123.230 1904 246 205 118
119 991 - YASİN ÇAPLIK 0 / C 5 15 0.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 10 3.67 5 15 0.00 25.00 62.00 4.34 122.741 1907 247 206 119
120 579 - HACIYUSUF GEZİCİ 0 / F 8 12 4.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 22.00 58.00 2.67 121.733 1915 249 208 120
121 403 - HANIM TİMOÇİN 0 / G* 7 13 2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 27.00 63.00 6.00 120.756 1920 250 209 121
122 361 - MUHAMED EMİNERGÜN 0 / İ1 6 11 2.33 1 8 -1.67 1 8 -1.67 5 5 3.33 6 12 2.00 3 12 -1.00 22.00 56.00 3.32 119.719 1925 251 210 122
123 443 - MUSAEERİN U 0 / B* 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.67 118.785 1933 252 211 123
124 38 - AHMET SÜSLÜ 0 / H1 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 6 10 2.67 28.00 58.00 8.66 118.741 1937 254 213 124
125 414 - MUHAMMED EMİN K* MAZ 0 / H1 4 13 -0.33 2 8 -0.67 7 2 6.33 3 7 0.67 3 16 -2.33 8 12 4.00 27.00 58.00 7.67 117.319 1942 256 215 125
126 646 - HÜMEYRA BİLİR 0 / İ 10 10 6.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 5 15 0.00 25.00 65.00 3.33 116.800 1943 257 216 126
127 447 - MEHMETMAHSUNGÜNSEL 0 / C 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 8 12 4.00 22.00 68.00 -0.67 116.785 1944 258 217 127
128 1342 - MAHMUTCANAKDENİZ 0 / H1 6 14 1.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 13 1.67 24.00 65.00 2.33 116.785 1944 258 217 127
129 542 - YUSUF KÜÇÜKDAL 0 / E1 6 14 1.33 2 6 0.00 6 4 4.67 0 0 0.00 4 15 -1.00 6 14 1.33 24.00 53.00 6.33 116.756 1949 260 219 129
130 710 - KKEMALDOST 0 / D* 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 6 14 1.33 6 14 1.33 24.00 65.00 2.33 115.274 1959 262 221 130
131 0 - Y *E ZE K E 0 / F 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 23.00 67.00 0.67 112.859 1972 268 226 131
132 800 - MİHRİBAN DURMUŞ 0 / D* 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 2 3 1.00 22.00 40.00 8.67 112.844 1974 270 228 132
133 988 - YAVUZ BİLİR 0 / B* 5 15 0.00 7 3 6.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 29.00 61.00 8.67 112.844 1974 270 228 132
134 12 - YASİN OK* DURAK 0 / D* 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 8 -1.67 8 12 4.00 3 17 -2.67 22.00 67.00 -0.34 111.319 1989 277 235 134
135 1237 - VEIİ KOCADAĞ 0 / B* 2 13 -2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 6 -1.00 5 3 4.00 19.00 41.00 5.33 110.874 1991 279 237 135
136 9 - U M U T BG Ü L Ç E 0 / G2 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 25.00 65.00 3.33 110.844 1992 280 238 136
137 140 - BEDRİYE KOÇ 0 / B* 3 14 -1.67 4 2 3.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 5 15 0.00 6 13 1.67 25.00 54.00 7.00 110.370 1993 281 239 137
138 735 - MEDİNE KOLDANCA 0 / İ 2 11 -1.67 1 4 -0.33 3 7 0.67 3 3 2.00 5 5 3.33 3 11 -0.67 17.00 41.00 3.33 109.333 2002 284 242 138
139 989 - SÜMER SEVİN 0 / A1 4 16 -1.33 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 15 0.00 5 15 0.00 30.00 60.00 10.00 108.904 2005 287 245 139
140 1132 - SALİH ŞEN 0 / D* 5 15 0.00 2 8 -0.67 6 3 5.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 26.00 63.00 5.00 107.407 2019 290 248 140
141 201 - CEMRE ERCAN 0 / G* 5 15 0.00 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 26.00 64.00 4.66 106.904 2022 291 249 141
142 117 - AZRA ŞENLİKTEN 0 / A1 5 15 0.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 23.00 67.00 0.66 106.889 2023 292 250 142
143 0 - A O*NİÇL K*N 0 / F1 3 17 -2.67 1 8 -1.67 3 7 0.67 2 5 0.33 6 14 1.33 7 13 2.67 22.00 64.00 0.66 106.889 2023 292 250 142
144 1270 - YUSUFARSLANBİRGÜL 0 / İ 4 16 -1.33 0 7 -2.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 25.00 62.00 4.35 106.489 2027 294 252 144
145 1016 - UMUT AKKILIÇ 0 / E 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 20.00 59.00 0.34 106.459 2028 295 253 145
146 83 - A R *A * Ü 0 / F1 5 15 0.00 3 6 1.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 14 -0.67 19.00 38.00 6.33 106.400 2029 296 254 146
147 843 - MUHAMMED YA* A DURMUŞ 0 / D* 6 14 1.33 2 7 -0.33 9 1 8.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 28.00 61.00 7.67 105.407 2032 298 256 147
148 623 - İLCA MMIZRAK 0 / H1 4 16 -1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 25.00 65.00 3.34 104.993 2033 299 257 148
149 1002 - YAĞMUR DURMUŞ 0 / A* 7 13 2.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 14 -0.67 4 16 -1.33 22.00 65.00 0.34 103.481 2042 302 260 149
150 0 - AZAT FİLİZTEK 0 / F1 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 102.963 2045 304 262 150
151 825 - MUHAMME MELEK U 0 / K1 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 2 17 -3.67 7 13 2.67 22.00 66.00 0.00 101.467 2051 306 264 151
152 11 - ABDULKADİR KINAR 0 / C2 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 101.022 2053 308 266 152
153 27 - FADİMENUR *İÇER 0 / J* 6 14 1.33 4 6 2.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 1 14 -3.67 5 12 1.00 24.00 58.00 4.66 100.948 2056 309 267 153
154 1079 - 0 / F1 6 14 1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 23.00 67.00 0.66 100.933 2057 310 268 154
155 391 - HATİP ÇAPLIK 0 / H1 4 16 -1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 2 18 -4.00 25.00 65.00 3.34 99.037 2061 311 269 155
156 1905 - GALATASARAY 0 / İ 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 21.00 69.00 -2.00 97.037 2071 315 273 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN BÜYÜKSAAT ORTAOKUKLU 8.Sınıf 3.Deneme (2408151203) 2143 347 305 168

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.98 7.45 7.50 5.41 3.49 4.25 7.06 2.41 6.26 4.62 2.77 3.70 5.20 5.66 3.32 11.66 6.00 9.66 43.95 27.79 34.69 242.396

İl Ortalaması 8.04 10.32 4.60 4.30 5.00 2.63 5.73 3.89 4.44 3.28 4.80 1.68 4.69 9.51 1.52 8.40 9.42 5.26 34.44 42.95 20.12 180.368
Okul Ortalaması 7.29 11.24 3.54 3.71 5.54 1.87 5.33 4.35 3.88 2.93 5.49 1.10 4.39 11.51 0.55 7.57 10.74 3.99 31.22 48.86 14.93 158.038

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 648 - HÜSEYİN KARADENİZ 0 / B* 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 12 1.00 3 14 -1.67 21.00 63.00 0.00 97.022 2072 316 274 157
158 876 - NAZLI GÜL 0 / E 4 15 -1.00 8 2 7.33 4 5 2.33 2 5 0.33 4 14 -0.67 4 16 -1.33 26.00 57.00 6.99 97.022 2072 316 274 157
159 473 - ENES AYDIN 0 / G 5 15 0.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 2 18 -4.00 27.00 63.00 6.00 91.111 2091 321 279 159
160 0 - HASİP ÇAPLIK 0 / A1 3 17 -2.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 6 14 1.33 24.00 66.00 1.99 91.081 2094 323 281 160
161 973 - YAKUP OLAŞ 0 / 1 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 20.00 70.00 -3.33 89.156 2096 324 282 161
162 372 - HASAN ÜZEL 0 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 19 -5.33 6 14 1.33 20.00 70.00 -3.33 77.289 2120 332 290 162
163 1074 - POYRAZŞAMI 0 / D* 5 15 0.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 2 18 -4.00 19.00 71.00 -4.67 75.304 2124 334 292 163
164 0 - ŞİYAR YELBOĞA 0 / J1 3 17 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 14 -0.67 4 16 -1.33 19.00 69.00 -4.01 73.304 2126 335 293 164
165 1282 - YUSUFCAN ÇİÇEK 0 / K1 1 19 -5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.33 71.378 2128 337 295 165
166 977 - ŞEHMUS Y A L Ç I NKA* 0 / K1 2 18 -4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.33 71.378 2128 337 295 165
167 134 - OSMA* MALİKKFAİKK 0 / F1 5 15 0.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 2 18 -4.00 18.00 72.00 -6.00 67.422 2133 341 299 167
168 684 - İSA BAHADIR 0 / F 2 17 -3.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 18.00 71.00 -5.67 63.467 2136 343 301 168


