
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ortaokul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN BÜYÜKSAAT ORTAOKUKLU 7.Sınıf 3.Deneme  (2407151203) 1229 313 313 161

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.70 6.97 4.38 5.18 4.06 3.82 5.62 3.91 4.32 4.28 4.06 2.92 5.57 6.20 3.50 6.30 6.62 4.09 33.65 31.82 23.04 222.879

İl Ortalaması 5.29 8.95 2.30 3.57 6.02 1.57 4.15 5.57 2.29 2.55 6.09 0.52 3.28 9.24 0.20 4.09 9.25 1.00 22.92 45.11 7.89 142.068
Okul Ortalaması 5.36 8.87 2.40 3.55 6.07 1.52 4.23 5.48 2.40 2.37 6.37 0.24 3.22 9.19 0.16 4.03 8.83 1.09 22.76 44.81 7.82 141.721

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 185 - ELİF HURİ AKTAŞ 7 / J 10 2 9.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 3 2.00 9 1 8.67 10 4 8.67 44.00 18.00 38.00 302.667 320 4 4 1
2 498 - MELİKE ÇELİK 7 / F 7 5 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 3 3.00 5 2 4.33 12 3 11.00 43.00 18.00 37.00 297.280 333 5 5 2
3 486 - SELİM AĞIRTAŞ 7 / J 12 1 11.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 1 0.67 0 1 -0.33 10 2 9.33 37.00 11.00 33.33 277.813 388 8 8 3
4 662 - RESUL DEMİR 7 / J 9 5 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 3 2.00 4 6 2.00 9 5 7.33 40.00 24.00 32.00 270.667 408 9 9 4
5 0 - ABDULKADİRÜÇER 7 / B 5 3 4.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 2 0 2.00 6 4 4.67 36.00 13.00 31.67 268.907 414 10 10 5
6 296 - FİKRİAZEM AYKAL 7 / D 9 5 7.33 8 1 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 11 0.33 5 10 1.67 42.00 31.00 31.67 268.853 419 11 11 6
7 530 - MİNA DAMLAFİLİK 7 / F 10 3 9.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 4 2.67 0 5 -1.67 8 7 5.67 37.00 24.00 29.00 254.667 458 15 15 7
8 287 - MAKBULENURŞAVİM 7 / E 7 5 5.33 9 0 9.00 9 1 8.67 2 0 2.00 1 1 0.67 1 1 0.67 29.00 8.00 26.33 240.480 500 19 19 8
9 385 - HOZAN SAYAR 0 / 0 8 6 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 10 1.67 4 11 0.33 38.00 36.00 26.00 238.720 506 20 20 9

10 0 - AYŞEGÜL DİNÇ 7 / B 5 9 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 0 2 -0.67 1 0 1.00 10 5 8.33 31.00 21.00 24.00 227.947 550 29 29 10
11 580 - NİSANUR TEKİN 7 / F 7 8 4.33 6 3 5.00 8 2 7.33 1 0 1.00 3 0 3.00 6 8 3.33 31.00 21.00 24.00 227.947 550 29 29 10
12 805 - YASEMİN SUALDANMA 7 / E 8 6 6.00 9 0 9.00 7 3 6.00 1 2 0.33 0 2 -0.67 2 1 1.67 27.00 14.00 22.33 219.093 576 32 32 12
13 174 - DİLAN SEVİN 7 / J 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 28.00 19.00 21.67 215.573 588 34 34 13
14 161 - DENİZ TAŞDELEN 7 / J 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 9 2.00 0 0 0.00 31.00 28.00 21.67 215.520 591 35 35 14
15 305 - FUNDA BOZDOĞAN 7 / E 8 7 5.67 7 2 6.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 34.00 40.00 20.67 210.240 603 36 36 15
16 469 - KÜBRA GÜNERİ 7 / A 8 6 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 0 0 0.00 2 6 0.00 5 7 2.67 29.00 25.00 20.67 210.240 603 36 36 15
17 91 - BATUHAN AĞIRTAŞ 7 / C 8 5 6.33 5 5 3.33 7 2 6.33 4 3 3.00 1 1 0.67 2 4 0.67 27.00 20.00 20.33 208.427 612 39 39 17
18 165 - DILGEŞ ÜLKÜ 7 / E 7 5 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 33.00 39.00 20.00 206.667 619 40 40 18
19 718 - SAMİBERKAYÖZHORTA 7 / D 8 6 6.00 3 4 1.67 7 2 6.33 4 5 2.33 0 0 0.00 6 9 3.00 28.00 26.00 19.33 203.093 630 42 42 19
20 0 - * *II 0 / 0 10 5 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 33.00 42.00 19.00 201.280 639 44 44 20
21 394 - IRMAK GÖKÇE 7 / G 6 3 5.00 6 2 5.33 6 2 5.33 1 3 0.00 0 0 0.00 4 4 2.67 23.00 14.00 18.33 197.760 647 46 46 21
22 209 - ENES DUMAN 7 / C 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 6 9 3.00 6 8 3.33 32.00 42.00 18.00 196.000 651 48 48 22
23 505 - U*S*NİL R *B* 7 / J 7 8 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 3 2.00 6 9 3.00 30.00 36.00 18.00 196.000 651 48 48 22
24 1542 - HASAN KAYA 7 / D 7 8 4.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 7 0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 32.00 43.00 17.67 194.293 655 51 51 24
25 103 - ZEHRA ELMAS 7 / E 6 9 3.00 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 32.00 43.00 17.67 194.240 657 53 53 25
26 0 - ELİF YALÇINKAYA 7 / B 8 6 6.00 5 3 4.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 3 3.00 23.00 16.00 17.67 194.240 657 53 53 25
27 753 - ŞÜKRAN KABAK 7 / H 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 11 0.33 9 6 7.00 32.00 43.00 17.67 194.240 657 53 53 25
28 0 - DAMLA ERTU RUL 7 / B 6 6 4.00 7 2 6.33 7 3 6.00 2 6 0.00 0 1 -0.33 4 8 1.33 26.00 26.00 17.33 192.427 669 58 58 28
29 738 - BELİNAY SOLAK 7 / K 5 2 4.33 2 5 0.33 7 2 6.33 1 2 0.33 2 5 0.33 6 3 5.00 23.00 19.00 16.67 188.800 685 61 61 29
30 352 - HATİCE KILIÇ 7 / F 6 9 3.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 31.00 44.00 16.33 187.147 686 62 62 30
31 59 - ENVER AYTEKİN 0 / 0 3 12 -1.00 6 4 4.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 31.00 44.00 16.33 187.147 686 62 62 30
32 544 - MUHAMEDKAOĞLAN 7 / A 7 8 4.33 5 5 3.33 8 1 7.67 2 7 -0.33 4 6 2.00 3 11 -0.67 29.00 38.00 16.33 187.093 691 65 65 32
33 74 - BAHOZ YALÇIN 7 / E 9 6 7.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 7 8 4.33 1 14 -3.67 31.00 44.00 16.33 187.040 696 66 66 33
34 568 - NAZLI MENEKŞELİ 7 / İ 6 8 3.33 3 6 1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 7 3.67 5 7 2.67 29.00 39.00 16.00 185.387 698 67 67 34
35 387 - HÜSEYİN TOPALCA 0 / 0 8 7 5.67 3 7 0.67 8 2 7.33 0 0 0.00 4 11 0.33 3 3 2.00 26.00 30.00 16.00 185.333 699 68 68 35
36 0 - * 7 / E 8 7 5.67 8 2 7.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 3 4 1.67 23.00 21.00 16.00 185.333 699 68 68 35
37 1456 - HATİCE KELE 7 / J 7 8 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 22.00 15.67 183.520 706 71 71 37
38 470 - MAHSUN KARAOĞLAN 7 / C 5 9 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 1 1.67 2 10 -1.33 6 6 4.00 26.00 35.00 14.33 176.480 726 74 74 38
39 420 - TALHA ÖZKAN 7 / E 6 8 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 11 -0.67 7 8 4.33 29.00 44.00 14.33 176.373 734 75 75 39
40 404 - IRMAK OYĞUR 0 / 0 9 6 7.00 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 29.00 46.00 13.67 172.907 737 76 76 40
41 0 - 0 / 0 3 10 -0.33 1 8 -1.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 8 5 6.33 7 7 4.67 27.00 41.00 13.33 171.147 745 79 79 41
42 0 - *S İ *KA 7 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 10 -0.33 4 8 1.33 27.00 43.00 12.67 167.627 751 80 80 42
43 438 - İREM AKMEŞE 7 / G 5 9 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 2 9 -1.00 3 2 2.33 22.00 28.00 12.67 167.520 754 81 81 43
44 529 - METİN EMEN 7 / F 5 10 1.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 28.00 47.00 12.33 165.813 755 82 82 44
45 124 - *ELİ AYA KPAK 7 / G 6 7 3.67 3 6 1.00 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 26.00 41.00 12.33 165.813 755 82 82 44
46 194 - *MİNENUR ERATA 0 / 0 5 9 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 1 8 -1.67 6 8 3.33 5 10 1.67 27.00 45.00 12.00 164.000 762 85 85 46
47 826 - YUSUF GÖKÇE 7 / J 9 3 8.00 3 6 1.00 2 0 2.00 1 4 -0.33 0 3 -1.00 3 3 2.00 18.00 19.00 11.67 162.240 764 86 86 47
48 0 - A *H T Ş*A 7 / J 8 6 6.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 4 9 1.00 4 9 1.00 26.00 43.00 11.67 162.187 767 87 87 48
49 976 - ENES ULU 7 / B 6 8 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 27.00 47.00 11.33 160.480 769 88 88 49
50 0 - BÜŞ AR B A Ş M M 7 / E 6 9 3.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 10 -2.33 3 4 1.67 24.00 39.00 11.00 158.720 771 89 89 50
51 596 - NURAYIRMAKFİLİZTEK 7 / İ 9 6 7.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 27.00 48.00 11.00 158.667 772 90 90 51
52 0 - R * * Ç *İ 7 / A 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 27.00 48.00 11.00 158.613 782 95 95 52
53 631 - ÖZGÜR YAKUT 7 / İ 7 8 4.33 4 6 2.00 3 5 1.33 1 9 -2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 26.00 47.00 10.33 155.093 790 98 98 53
54 5 - MUHAMEDYU K ÖK 7 / K 6 9 3.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 9 2.00 26.00 48.00 10.00 153.333 795 99 99 54
55 93 - BEHİYE AKIL 7 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 26.00 49.00 9.67 151.573 801 101 101 55
56 531 - MUHAMMED ABAĞLAM 7 / B 5 10 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 26.00 49.00 9.67 151.573 801 101 101 55
57 136 - ÇAĞRI ATALAY 7 / H 9 6 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 26.00 49.00 9.67 151.573 801 101 101 55
58 626 - ÖMERCAN BALKAYA 7 / G 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 26.00 49.00 9.67 151.573 801 101 101 55
59 0 - MERYEM AKÇAY 7 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 7 8 4.33 1 14 -3.67 26.00 49.00 9.67 151.573 801 101 101 55
60 243 - EYLÜL UĞUZ 7 / K 9 6 7.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 151.573 801 101 101 55
61 729 - SILA DAŞDAN 7 / G 8 6 6.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 2 2.33 1 10 -2.33 2 7 -0.33 22.00 37.00 9.67 151.573 801 101 101 55
62 0 - BERK YARASGE ZİCİ 7 / F 5 10 1.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 9 0.00 7 8 4.33 25.00 47.00 9.33 149.760 816 109 109 62
63 528 - VİYAN BAHADIR 7 / D 5 9 2.00 1 9 -2.00 5 4 3.67 4 6 2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 25.00 48.00 9.00 148.000 819 111 111 63
64 0 - E * İ *E* 7 / F 5 10 1.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 6 8 3.33 25.00 49.00 8.67 146.187 825 114 114 64
65 0 - A* K * K*Ş 7 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 8 3.33 0 15 -5.00 25.00 49.00 8.67 146.187 825 114 114 64
66 6 - NURGİHAN SAYAR 7 / B 5 9 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 25.00 49.00 8.67 146.187 825 114 114 64
67 846 - ZEYNEP ALTUNTOP 7 / G 5 7 2.67 3 2 2.33 3 3 2.00 1 0 1.00 2 2 1.33 2 8 -0.67 16.00 22.00 8.67 146.187 825 114 114 64
68 712 - SAMETCAN TAN 7 / G 7 8 4.33 4 5 2.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 25.00 49.00 8.67 146.133 830 118 118 68
69 526 - MÜNEVVER DAŞ 7 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 25.00 50.00 8.33 144.480 831 119 119 69
70 0 - MELEK KURTBOĞAN 7 / B 4 10 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 4 0.67 5 8 2.33 22.00 41.00 8.33 144.427 837 122 122 70
71 0 - CENNET ÖZCAN 7 / H 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 8 4.33 6 9 3.00 25.00 50.00 8.33 144.373 845 126 126 71
72 0 - Aİ*H* R * M* 7 / F 6 9 3.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 11 0.33 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 144.373 845 126 126 71
73 0 - NEHİR ŞİMŞEK 7 / E 2 12 -2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 7 8 4.33 6 9 3.00 24.00 50.00 7.33 139.147 851 129 129 73
74 128 - ASLI SALMAN 7 / D 4 10 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 8 7 5.67 5 10 1.67 24.00 50.00 7.33 139.147 851 129 129 73
75 2 - SÜMEYRA TAŞKIRAN 7 / E 5 10 1.67 8 2 7.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 11 -0.67 24.00 50.00 7.33 139.147 851 129 129 73
76 569 - NAZLI TOPCU 7 / K 3 4 1.67 2 5 0.33 4 3 3.00 1 5 -0.67 3 9 0.00 4 3 3.00 17.00 29.00 7.33 139.093 855 132 132 76
77 833 - YUSUFY ŞA GÖNÜLŞEN 7 / J 5 10 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 24.00 51.00 7.00 137.387 859 133 133 77
78 0 - FİLİZ GÜNDÜZ 7 / İ 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 9 3.00 2 13 -2.33 24.00 51.00 7.00 137.333 861 134 134 78
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79 790 - YAĞMUR GÜMÜŞTEKİN 7 / C 4 6 2.00 2 6 0.00 4 5 2.33 2 6 0.00 2 3 1.00 2 1 1.67 16.00 27.00 7.00 137.333 861 134 134 78
80 313 - FURKAN GÜNDÜZ 7 / D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 5 10 1.67 7 8 4.33 24.00 51.00 7.00 137.333 861 134 134 78
81 261 - FATMA AŞCIOĞLU 7 / J 7 6 5.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 3 0.00 1 4 -0.33 4 6 2.00 18.00 34.00 6.67 135.573 883 148 148 81
82 752 - ŞÜKRAN DOĞANTEKİN 7 / K 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 8 6 6.00 23.00 51.00 6.00 132.053 897 153 153 82
83 20 - YUSUF BECET 7 / J 7 7 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 23.00 51.00 6.00 132.053 897 153 153 82
84 155 - AM M* D *E N Ü 7 / J 8 7 5.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 4 -1.33 0 4 -1.33 3 8 0.33 18.00 36.00 6.00 132.053 897 153 153 82
85 851 - * * E PÇAM 7 / J 6 9 3.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 0 0 0.00 18.00 36.00 6.00 132.000 902 157 157 85
86 606 - NURETTİN YALÇINKAYA 7 / G 5 10 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 23.00 52.00 5.67 130.240 908 160 160 86
87 4 - MÜNEVVER ÇAĞLI 7 / H 8 7 5.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 130.240 908 160 160 86
88 0 - A*VEL AA* K * 7 / F 5 10 1.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 23.00 52.00 5.67 130.240 908 160 160 86
89 214 - *RDEM ELÇİ 7 / G 8 7 5.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 14 -3.67 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 130.240 908 160 160 86
90 3 - GÜLPERİ TUNCAR 7 / F 4 10 0.67 3 5 1.33 3 7 0.67 3 6 1.00 5 9 2.00 3 9 0.00 21.00 46.00 5.67 130.240 908 160 160 86
91 0 - E* H Lİ A** 7 / F 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 23.00 52.00 5.67 130.187 919 167 167 91
92 3 - *A S*N A * N * 7 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 23.00 52.00 5.67 130.187 919 167 167 91
93 691 - SAADETTİN DEMİRKOL 7 / İ 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 0 0 0.00 19.00 41.00 5.33 128.480 924 171 171 93
94 779 - VELİTURAN ŞAN 7 / C 5 8 2.33 2 6 0.00 4 6 2.00 4 5 2.33 1 11 -2.67 4 9 1.00 20.00 45.00 5.00 126.613 932 173 173 94
95 278 - FIRAT ALTUN 7 / C 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 5 0.33 4 11 0.33 3 10 -0.33 21.00 49.00 4.67 124.907 934 174 174 95
96 699 - SAHRE NAZ GÜ*EN 7 / İ 5 9 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 0 15 -5.00 6 9 3.00 22.00 52.00 4.67 124.907 934 174 174 95
97 230 - DAMLA NUR TAŞ 7 / H 7 8 4.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 12 -1.00 5 9 2.00 22.00 52.00 4.67 124.853 944 178 178 97
98 570 - NEHİR BAHADIR 7 / D 1 14 -3.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 22.00 53.00 4.33 123.147 950 179 179 98
99 435 - İLAYDA KAYA 7 / A 4 8 1.33 4 3 3.00 2 6 0.00 3 6 1.00 1 8 -1.67 3 7 0.67 17.00 38.00 4.33 123.093 957 181 181 99

100 780 - VEYSİ ARSLAN 7 / D 4 9 1.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 4 6 2.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 21.00 51.00 4.00 121.333 965 185 185 100
101 0 - YAĞMUR BİNEN 7 / K 6 9 3.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 2 13 -2.33 21.00 53.00 3.33 117.760 974 189 189 101
102 0 - İSLAM ÇAKIR 7 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 7 -2.33 1 11 -2.67 3 9 0.00 19.00 47.00 3.33 117.760 974 189 189 101
103 760 - TUANA ASL* 7 / J 5 10 1.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 116.053 980 192 192 103
104 810 - TAYİBE AB D L*H 7 / C 2 13 -2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 21.00 54.00 3.00 116.000 982 194 194 104
105 370 - HİRANUR KILIÇ 7 / G 4 11 0.33 4 6 2.00 2 7 -0.33 3 6 1.00 4 10 0.67 3 11 -0.67 20.00 51.00 3.00 116.000 982 194 194 104
106 587 - MUHAMMED KINAR 7 / D 5 10 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 116.000 982 194 194 104
107 0 - A S I L E * 7 / H 4 11 0.33 0 1 -0.33 6 4 4.67 1 2 0.33 3 11 -0.67 2 10 -1.33 16.00 39.00 3.00 116.000 982 194 194 104
108 154 - ÜLVİYENAZ MARHAN 7 / G 1 14 -3.67 0 10 -3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 7 8 4.33 21.00 54.00 3.00 116.000 982 194 194 104
109 30 - ALİ L EMENN 7 / C 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 6 9 3.00 21.00 54.00 3.00 115.947 996 202 202 109
110 51 - YUSUF ALACA 7 / D 4 10 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 12 -2.00 5 10 1.67 20.00 53.00 2.33 112.480 1003 204 204 110
111 193 - EMİNE KARLI 7 / H 6 9 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 10 -1.33 0 0 0.00 16.00 41.00 2.33 112.480 1003 204 204 110
112 0 - İBRAHİM AR DİC İ 7 / İ 6 9 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 12 -1.00 3 11 -0.67 20.00 53.00 2.33 112.427 1006 207 207 112
113 0 - A * K Ü 0 / 0 2 13 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 8 3.33 2 13 -2.33 20.00 54.00 2.00 110.720 1009 210 210 113
114 0 - YAHYA TALAN 0 / 0 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 10 0.67 2 13 -2.33 20.00 54.00 2.00 110.720 1009 210 210 113
115 317 - GÜLCAN İŞLEK 7 / H 6 9 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 108.907 1013 213 213 115
116 0 - * *N V İ 0 / 0 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 7 8 4.33 20.00 55.00 1.67 108.907 1013 213 213 115
117 0 - **U FT * EDNK İ 7 / F 5 10 1.67 3 5 1.33 3 7 0.67 0 6 -2.00 2 6 0.00 1 3 0.00 14.00 37.00 1.67 108.907 1013 213 213 115
118 0 - MA *T NRİE 7 / H 6 9 3.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 20.00 55.00 1.67 108.907 1013 213 213 115
119 489 - MEHMET TOPALCA 7 / C 6 9 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 108.853 1028 224 224 119
120 852 - İBRAHİM KÜÇÜKKAYA 7 / F 4 11 0.33 5 5 3.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.67 108.853 1028 224 224 119
121 0 - A AR* C 7 / İ 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.67 108.853 1028 224 224 119
122 0 - İE*CN N * H 7 / B 3 11 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 4 11 0.33 19.00 54.00 1.00 105.333 1045 232 232 122
123 635 - PELŞİN AYKAL 7 / K 3 11 -0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 4 11 0.33 19.00 55.00 0.67 103.520 1053 233 233 123
124 0 - SEVGİ KAHRAM 7 / A 3 12 -1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 101.760 1060 237 237 124
125 245 - FADİME 7 / İ 7 8 4.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 101.760 1060 237 237 124
126 0 - BARAN DERİNTAŞ 7 / B 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 101.760 1060 237 237 124
127 212 - ENES PAPATYA 7 / J 3 8 0.33 2 4 0.67 1 5 -0.67 0 7 -2.33 3 10 -0.33 4 5 2.33 13.00 39.00 0.00 100.000 1068 243 243 127
128 203 - ENES ARPA 7 / D 2 12 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 2 13 -2.33 5 10 1.67 18.00 55.00 -0.33 98.293 1071 245 245 128
129 1 - ACG* C AB * K A 7 / J 1 2 0.33 0 6 -2.00 0 0 0.00 3 6 1.00 2 4 0.67 1 4 -0.33 7.00 22.00 -0.33 98.240 1072 246 246 129
130 168 - DİCLE KARAOĞLAN 7 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 3 6 1.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 18.00 56.00 -0.67 96.480 1076 247 247 130
131 0 - 0 / 0 3 12 -1.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 4 6 2.00 17.00 53.00 -0.67 96.480 1076 247 247 130
132 676 - RUKEN TİMUR 7 / K 6 9 3.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 11 -0.67 18.00 56.00 -0.67 96.480 1076 247 247 130
133 330 - HACER KOLDANCA 7 / F 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 9 -3.00 2 10 -1.33 3 11 -0.67 17.00 53.00 -0.67 96.427 1080 251 251 133
134 1475 - ŞÜKRİYE ŞENLİKTEN 0 / 0 4 11 0.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 94.720 1085 254 254 134
135 0 - FURKAN AKAY 7 / B 5 10 1.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 5 10 1.67 18.00 57.00 -1.00 94.720 1085 254 254 134
136 743 - ŞNEA R *K * Ç 7 / K 2 13 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 18.00 57.00 -1.00 94.667 1089 256 256 136
137 353 - HATUN ATAŞ 7 / D 4 9 1.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 17.00 56.00 -1.67 91.040 1110 264 264 137
138 6 - *A E T ATN 7 / A 1 13 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 7 2.67 2 13 -2.33 16.00 55.00 -2.33 87.627 1116 268 268 138
139 0 - ESMER ADIGÜZEL 0 / 0 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 2 13 -2.33 17.00 58.00 -2.33 87.573 1119 270 270 139
140 0 - T*MA ALİ 7 / F 5 10 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 17.00 58.00 -2.33 87.573 1119 270 270 139
141 737 - SUDE NAZ KAYA 7 / K 3 12 -1.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 15 -5.00 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 87.573 1119 270 270 139
142 359 - HACI ALİ SUBAŞI 7 / K 4 10 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 12 -2.00 3 7 0.67 15.00 53.00 -2.67 85.813 1132 278 278 142
143 640 - BAHAR KAHRAMAN 7 / A 3 12 -1.00 0 8 -2.67 5 4 3.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 1 6 -1.00 14.00 50.00 -2.67 85.760 1138 280 280 143
144 1 - D * A * * L 7 / E 2 13 -2.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 16.00 59.00 -3.67 80.480 1146 281 281 144
145 477 - MEMETSALİHAYAYDIN 7 / K 2 13 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 14 -3.67 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 80.427 1151 284 284 145
146 573 - NERGİZ DOST 7 / İ 3 12 -1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 80.427 1151 284 284 145
147 850 - ZEYNEP BAYAZİT 7 / K 3 12 -1.00 3 5 1.33 4 6 2.00 1 6 -1.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 12.00 48.00 -4.00 78.667 1161 290 290 147
148 0 - AHMETCAN KIRTAY 7 / B 1 14 -3.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 1 9 -2.00 14.00 56.00 -4.67 75.093 1170 291 291 148
149 3 - * A L* O 7 / A 6 9 3.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 14 -3.67 4 10 0.67 15.00 59.00 -4.67 75.093 1170 291 291 148
150 94 - BERFİN ECE*İT 7 / E 7 8 4.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 2 13 -2.33 15.00 60.00 -5.00 73.333 1177 295 295 150
151 0 - DEVRA N BİLİR 7 / B 2 13 -2.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 15.00 60.00 -5.00 73.333 1177 295 295 150
152 347 - HANIMAHSENGÜMÜŞTEKİN 7 / D 3 11 -0.67 3 7 0.67 1 7 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 13.00 54.00 -5.00 73.333 1177 295 295 150
153 0 - ENES BENZER 7 / B 5 10 1.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 2 13 -2.33 14.00 61.00 -6.33 66.293 1191 300 300 153
154 33 - HİBRAHİM BİLİR 7 / H 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 1 14 -3.67 14.00 61.00 -6.33 66.240 1192 301 301 154
155 0 - A * ** 7 / H 4 11 0.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 14.00 61.00 -6.33 66.240 1192 301 301 154
156 507 - MAHMUT * TLİ 7 / B 3 12 -1.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 1 14 -3.67 13.00 62.00 -7.67 59.147 1207 305 305 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ortaokul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN BÜYÜKSAAT ORTAOKUKLU 7.Sınıf 3.Deneme  (2407151203) 1229 313 313 161

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.70 6.97 4.38 5.18 4.06 3.82 5.62 3.91 4.32 4.28 4.06 2.92 5.57 6.20 3.50 6.30 6.62 4.09 33.65 31.82 23.04 222.879

İl Ortalaması 5.29 8.95 2.30 3.57 6.02 1.57 4.15 5.57 2.29 2.55 6.09 0.52 3.28 9.24 0.20 4.09 9.25 1.00 22.92 45.11 7.89 142.068
Okul Ortalaması 5.36 8.87 2.40 3.55 6.07 1.52 4.23 5.48 2.40 2.37 6.37 0.24 3.22 9.19 0.16 4.03 8.83 1.09 22.76 44.81 7.82 141.721

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 647 - FAHAF ABDULLAH 7 / E 2 13 -2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 2 13 -2.33 13.00 62.00 -7.67 59.147 1207 305 305 156
158 514 - MERVE KAÇIRAN 7 / E 3 12 -1.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 2 13 -2.33 2 13 -2.33 13.00 62.00 -7.67 59.147 1207 305 305 156
159 223 - * * S* A 7 / J 0 15 -5.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 4 8 1.33 5 10 1.67 12.00 60.00 -8.00 57.333 1217 310 310 159
160 618 - ÖMERALİ YILMAZ 7 / H 1 14 -3.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 1 8 -1.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 12.00 62.00 -8.67 53.760 1223 311 311 160
161 82 - BARAN YOLOĞLÜ 7 / D 2 12 -2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 13 -2.33 3 12 -1.00 9.00 65.00 -12.67 32.480 1228 313 313 161


