
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ortaokul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN BÜYÜKSAAT ORTAOKUKLU 6.Sınıf 3.Deneme (2406151203) 1424 381 381 199

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.61 7.42 4.14 5.08 4.22 3.67 5.53 3.90 4.23 4.10 4.40 2.63 5.96 6.59 3.77 6.72 6.49 4.56 34.00 33.02 23.00 222.666

İl Ortalaması 5.12 8.89 2.15 3.83 5.61 1.97 3.86 5.45 2.04 2.59 5.75 0.67 3.85 8.73 0.94 4.24 8.38 1.45 23.49 42.81 9.22 149.160
Okul Ortalaması 5.17 9.07 2.14 3.77 5.71 1.87 3.57 5.77 1.65 2.45 6.07 0.43 4.04 8.86 1.08 4.41 8.52 1.57 23.40 44.00 8.74 146.594

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 914 - YUNUSTUĞRATOKPINAR 6 / İ 9 5 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 11 4 9.67 13 1 12.67 50.00 23.00 42.33 325.813 323 1 1 1
2 84 - ASYA DEMİR 6 / İ 7 8 4.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 8 7 5.67 12 3 11.00 49.00 26.00 40.33 315.093 358 2 2 2
3 290 - EMİR ÇETİN 6 / D 9 4 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 2 4 0.67 6 0 6.00 9 4 7.67 44.00 14.00 39.33 309.867 372 3 3 3
4 5 - İREME YILMAZ Z 6 / İ 7 6 5.00 9 1 8.67 9 1 8.67 2 1 1.67 6 3 5.00 10 2 9.33 43.00 14.00 38.33 304.480 386 7 7 4
5 340 - FATMA GÖKÇE 6 / E 11 3 10.00 4 5 2.33 7 2 6.33 4 6 2.00 6 6 4.00 13 2 12.33 45.00 24.00 37.00 297.280 407 8 8 5
6 798 - TAHA OCAK 6 / D 9 5 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 9 3.00 7 4 5.67 45.00 25.00 36.67 295.520 411 9 9 6
7 39 - ARDACAN KARACA 6 / F 9 6 7.00 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 9 3.00 8 7 5.67 46.00 29.00 36.33 293.813 412 10 10 7
8 66 - AYŞE GÖKÇE 6 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 8 4.33 10 5 8.33 45.00 30.00 35.00 286.667 434 11 11 8
9 455 - HATİCE AKTAŞ 6 / İ 7 7 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 4 3.67 7 7 4.67 9 5 7.33 42.00 29.00 32.33 272.480 468 16 16 9

10 337 - EYŞAN CENGİZ 6 / İ 7 5 5.33 8 2 7.33 3 7 0.67 2 2 1.33 9 3 8.00 10 3 9.00 39.00 22.00 31.67 268.853 482 17 17 10
11 689 - MUHSİNN ERBAŞ 6 / H 9 6 7.00 6 4 4.67 5 2 4.33 5 1 4.67 6 5 4.33 8 6 6.00 39.00 24.00 31.00 265.333 492 18 18 11
12 478 - HİLAL ÇİNBOLAT 6 / D 9 6 7.00 3 7 0.67 10 0 10.00 6 4 4.67 8 7 5.67 5 10 1.67 41.00 34.00 29.67 258.293 510 22 22 12
13 875 - TUBA GÖKÇE 6 / H 8 6 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 2 2 1.33 4 3 3.00 7 6 5.00 36.00 22.00 28.67 252.907 528 24 24 13
14 717 - MUHAMMED KAYNAT 6 / F 7 8 4.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 9 6 7.00 39.00 36.00 27.00 243.947 552 27 27 14
15 267 - ELİF KAY A 6 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 38.00 37.00 25.67 236.960 567 30 30 15
16 2 - A **M İ AS LA 6 / G 10 5 8.33 7 3 6.00 4 4 2.67 7 3 6.00 3 11 -0.67 5 8 2.33 36.00 34.00 24.67 231.520 588 33 33 16
17 0 - YUNUSEMRE TOLUN 6 / H 4 10 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 5 3 4.00 33.00 29.00 23.33 224.427 612 41 41 17
18 226 - DENİZ KESKİN 6 / C 8 7 5.67 7 1 6.67 7 3 6.00 5 5 3.33 6 7 3.67 2 13 -2.33 35.00 36.00 23.00 222.720 618 42 42 18
19 772 - MUSA BOZKUŞ 6 / H 7 7 4.67 6 4 4.67 6 3 5.00 2 2 1.33 4 9 1.00 8 6 6.00 33.00 31.00 22.67 220.907 629 47 47 19
20 854 - MİRHAN KARAOĞLAN 6 / F 8 7 5.67 7 3 6.00 4 4 2.67 0 0 0.00 3 6 1.00 9 6 7.00 31.00 26.00 22.33 219.147 635 50 50 20
21 766 - NARİN TEKİN 6 / G 6 9 3.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 35.00 40.00 21.67 215.627 648 52 52 21
22 61 - NİSAGÜL AYTEN 6 / H 8 7 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 35.00 40.00 21.67 215.627 648 52 52 21
23 911 - VİYAN GÖKÇE 6 / İ 9 6 7.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 9 6 7.00 35.00 40.00 21.67 215.573 650 54 54 23
24 1455 - ÖMER GÖL 6 / A 6 9 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 11 4 9.67 7 8 4.33 35.00 40.00 21.67 215.520 656 56 56 24
25 149 - BERAT SIĞIRCI 6 / H 5 8 2.33 9 1 8.67 6 4 4.67 1 1 0.67 5 9 2.00 3 2 2.33 29.00 25.00 20.67 210.240 668 58 58 25
26 401 - GÜNEŞ GEREKGİL 6 / F 8 7 5.67 5 5 3.33 6 3 5.00 5 4 3.67 2 4 0.67 2 0 2.00 28.00 23.00 20.33 208.480 673 61 61 26
27 655 - SÜLEYMAN UTANÇ 6 / G 8 7 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 8 7 5.67 3 12 -1.00 34.00 41.00 20.33 208.427 677 62 62 27
28 92 - BAHAR OKTAY 6 / D 7 6 5.00 4 2 3.33 5 5 3.33 2 0 2.00 2 1 1.67 5 1 4.67 25.00 15.00 20.00 206.667 683 64 64 28
29 169 - BERFİN YÜCEL 6 / F 10 5 8.33 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 4 3 3.00 5 10 1.67 29.00 28.00 19.67 204.853 687 66 66 29
30 254 - EFE ARDİCİ 6 / E 6 8 3.33 5 3 4.00 6 4 4.67 4 3 3.00 2 4 0.67 5 4 3.67 28.00 26.00 19.33 203.147 691 68 68 30
31 777 - ROJİN KARAOĞLAN 6 / A 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 8 7 5.67 5 10 1.67 33.00 42.00 19.00 201.333 698 69 69 31
32 864 - MUSTAFA YILMAZ 6 / G 4 11 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 8 2 7.33 5 10 1.67 5 5 3.33 31.00 39.00 18.00 195.947 722 73 73 32
33 5 - EYLÜL DAMAR 6 / H 5 10 1.67 8 2 7.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 8 3.33 6 9 3.00 32.00 42.00 18.00 195.947 722 73 73 32
34 0 - T* EMSR *A* 6 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 32.00 43.00 17.67 194.240 724 75 75 34
35 714 - CAFER BİLİR 6 / E 4 10 0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 1 2.67 3 4 1.67 4 3 3.00 26.00 26.00 17.33 192.533 737 78 78 35
36 682 - MUHAMMED BAYAR 6 / H 5 7 2.67 7 3 6.00 5 3 4.00 1 5 -0.67 3 6 1.00 6 5 4.33 27.00 29.00 17.33 192.427 740 79 79 36
37 841 - NALMS ALJİLALATİ 6 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 7 1.67 5 10 1.67 30.00 41.00 16.33 187.147 755 83 83 37
38 321 - ERTUĞALP İPEK 6 / İ 4 11 0.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 9 6 7.00 31.00 44.00 16.33 187.093 761 85 85 38
39 12 - BL E * İ ASA U* 6 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 9 3.00 5 10 1.67 31.00 44.00 16.33 187.093 761 85 85 38
40 334 - EYLÜLNAZ ÇEVİK 6 / İ 7 8 4.33 3 7 0.67 4 1 3.67 4 6 2.00 2 4 0.67 6 4 4.67 26.00 30.00 16.00 185.387 766 89 89 40
41 607 - FATMA HACHASAN 0 / 0 6 9 3.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 4 5 2.33 3 4 1.67 1 1 0.67 25.00 28.00 15.67 183.573 774 91 91 41
42 553 - KEMALPİR KARAOĞLAN 6 / E 7 6 5.00 7 3 6.00 0 0 0.00 4 4 2.67 5 5 3.33 1 7 -1.33 24.00 25.00 15.67 183.573 774 91 91 41
43 620 - MEDİNE DEMİR 6 / F 6 9 3.00 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 10 -3.33 7 7 4.67 29.00 40.00 15.67 183.573 774 91 91 41
44 586 - E EEMN SS M*Rİ 6 / G 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 11 0.33 4 5 2.33 29.00 40.00 15.67 183.520 779 94 94 44
45 55 - AYLİN İPEK 6 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 7 7 4.67 30.00 44.00 15.33 181.813 781 96 96 45
46 92 - YUSUF BİLİR 6 / B 7 8 4.33 6 4 4.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 9 6 7.00 29.00 41.00 15.33 181.760 785 97 97 46
47 490 - HİRANUR ARKA 6 / H 7 8 4.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 13 -2.33 8 7 5.67 30.00 45.00 15.00 180.000 790 98 98 47
48 1 - * ** A 6 / C 4 10 0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 3 2.00 5 8 2.33 3 12 -1.00 28.00 40.00 14.67 178.240 800 101 101 48
49 6 - NU H DOĞAN 6 / H 6 4 4.67 3 6 1.00 6 3 5.00 2 2 1.33 3 2 2.33 2 5 0.33 22.00 22.00 14.67 178.187 803 102 102 49
50 628 - MERT MIZRAK 6 / F 5 9 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 4 4.67 4 11 0.33 5 9 2.00 29.00 44.00 14.33 176.480 804 103 103 50
51 909 - UMUT BİLALGÜRLAN 6 / İ 3 10 -0.33 6 3 5.00 2 5 0.33 4 5 2.33 6 5 4.33 5 7 2.67 26.00 35.00 14.33 176.427 805 104 104 51
52 3 - GÖK * U AĞTOPRAK 6 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 11 4 9.67 3 12 -1.00 29.00 46.00 13.67 172.960 814 109 109 52
53 2 - AEY L N AÜNL 6 / G 5 10 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 6 9 3.00 5 10 1.67 29.00 46.00 13.67 172.907 816 110 110 53
54 262 - ELİF ÇİÇEK 6 / F 7 8 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 29.00 46.00 13.67 172.853 824 112 112 54
55 653 - SERDAR YÜCE 6 / İ 5 8 2.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 7 8 4.33 28.00 44.00 13.33 171.093 834 117 117 55
56 300 - ENES ŞAMI 6 / D 9 4 7.67 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 0.67 3 1 2.67 16.00 9.00 13.00 169.387 838 118 118 56
57 817 - ECRİN BİLİR 6 / D 6 8 3.33 1 6 -1.00 7 3 6.00 2 1 1.67 2 2 1.33 2 1 1.67 20.00 21.00 13.00 169.333 840 119 119 57
58 3 - AGP*** **E 6 / B 5 10 1.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 7 4.67 10 5 8.33 28.00 46.00 12.67 167.573 843 122 122 58
59 465 - HAVİNÖZNURYILDIZ 6 / İ 5 8 2.33 4 5 2.33 7 2 6.33 0 0 0.00 2 9 -1.00 4 4 2.67 22.00 28.00 12.67 167.520 847 123 123 59
60 929 - ZELAL TUNCAR 6 / E 6 7 3.67 3 1 2.67 6 1 5.67 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.33 16.00 11.00 12.33 165.813 852 124 124 60
61 565 - KÜBRAGÜL ÇIRAK 6 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 8 -1.67 25.00 39.00 12.00 164.053 862 126 126 61
62 159 - BERAT ULUĞ 6 / E 4 7 1.67 6 2 5.33 1 8 -1.67 3 4 1.67 7 6 5.00 2 6 0.00 23.00 33.00 12.00 164.000 866 128 128 62
63 9 - YUS F F ARDICI 0 / D 6 3 5.00 4 1 3.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 4 3 3.00 0 0 0.00 14.00 8.00 11.33 160.480 876 131 131 63
64 371 - GİZEM GÜZEL 6 / E 7 8 4.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 7 4.67 5 10 1.67 27.00 47.00 11.33 160.480 876 131 131 63
65 814 - SEFA *SKİN 6 / H 5 10 1.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 27.00 48.00 11.00 158.667 884 135 135 65
66 0 - DUHAN BAŞYİĞİT 6 / C 7 8 4.33 6 4 4.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 27.00 48.00 11.00 158.667 884 135 135 65
67 295 - EMİR A ARKA A 6 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 27.00 48.00 11.00 158.667 884 135 135 65
68 0 - PETB AAKKÇ L 0 / 0 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 158.667 884 135 135 65
69 625 - MHAMMED HAMİT 6 / C 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 9 6 7.00 7 8 4.33 27.00 48.00 11.00 158.613 896 142 142 69
70 0 - Sİ *M Ş * 6 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 8 7 5.67 27.00 48.00 11.00 158.613 896 142 142 69
71 829 - N EİR MUŞLU 6 / C 6 9 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 27.00 48.00 11.00 158.613 896 142 142 69
72 0 - ÇA*R AA**I 6 / C 5 9 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 8 2.33 6 9 3.00 26.00 46.00 10.67 156.853 905 146 146 72
73 775 - MÜZEYYEN AKAK 6 / F 7 8 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 0 0 0.00 23.00 37.00 10.67 156.853 905 146 146 72
74 639 - NESİME E EĞ 6 / A 7 7 4.67 4 6 2.00 5 4 3.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 26.00 47.00 10.33 155.147 910 149 149 74
75 239 - ECRİN ÇAM 6 / E 5 7 2.67 5 4 3.67 1 1 0.67 0 0 0.00 1 0 1.00 3 2 2.33 15.00 14.00 10.33 155.147 910 149 149 74
76 955 - YAĞMUR TAŞKIRAN 6 / E 8 7 5.67 7 3 6.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 1 8 -1.67 3 12 -1.00 25.00 44.00 10.33 155.093 914 152 152 76
77 10889 - YEZEN ABBUD 6 / F 5 9 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 8 1.33 4 10 0.67 25.00 45.00 10.00 153.333 917 154 154 77
78 605 - *AMAZAN KA*ADUMAN 6 / G 4 11 0.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 13 -2.33 7 8 4.33 26.00 49.00 9.67 151.573 926 157 157 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ortaokul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.61 7.42 4.14 5.08 4.22 3.67 5.53 3.90 4.23 4.10 4.40 2.63 5.96 6.59 3.77 6.72 6.49 4.56 34.00 33.02 23.00 222.666

İl Ortalaması 5.12 8.89 2.15 3.83 5.61 1.97 3.86 5.45 2.04 2.59 5.75 0.67 3.85 8.73 0.94 4.24 8.38 1.45 23.49 42.81 9.22 149.160
Okul Ortalaması 5.17 9.07 2.14 3.77 5.71 1.87 3.57 5.77 1.65 2.45 6.07 0.43 4.04 8.86 1.08 4.41 8.52 1.57 23.40 44.00 8.74 146.594

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 388 - NİSA NUR ESENDEMİR 6 / B 10 5 8.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 2 13 -2.33 26.00 49.00 9.67 151.573 926 157 157 78
80 279 - ELİFHNUR GEZİCİ 6 / F 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 26.00 49.00 9.67 151.573 926 157 157 78
81 818 - MELİKE UÇAR 6 / E 8 5 6.33 3 5 1.33 1 8 -1.67 4 5 2.33 4 5 2.33 2 9 -1.00 22.00 37.00 9.67 151.467 942 161 161 81
82 341 - DUDU SUBAŞI 6 / D 1 3 0.00 4 6 2.00 7 3 6.00 0 5 -1.67 1 10 -2.33 6 3 5.00 19.00 30.00 9.00 148.000 950 164 164 82
83 397 - GÜLİSTAN YALÇINKAYA 6 / F 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.67 16.00 21.00 9.00 148.000 950 164 164 82
84 968 - UMUT TEKDOĞAN 6 / F 7 8 4.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 6 -1.00 0 2 -0.67 20.00 34.00 8.67 146.187 958 167 167 84
85 0 - DUYGU BAYAR 6 / G 4 11 0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 10 1.67 3 11 -0.67 25.00 49.00 8.67 146.187 958 167 167 84
86 621 - MERCAN TUNCER 6 / A 6 9 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 144.480 963 171 171 86
87 113 - BAVER TUNCER UN 6 / B 7 7 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 2 13 -2.33 9 4 7.67 24.00 47.00 8.33 144.480 963 171 171 86
88 448 - ÖMER SÜSLÜ 6 / E 1 12 -3.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 6 -1.00 6 6 4.00 3 4 1.67 21.00 38.00 8.33 144.480 963 171 171 86
89 280 - EMİN YALÇINKAYA 6 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 5 10 1.67 25.00 50.00 8.33 144.427 974 176 176 89
90 824 - MUHAMMET YILDIRIM 6 / H 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 25.00 50.00 8.33 144.427 974 176 176 89
91 106 - BARIŞ EŞL İK 6 / F 4 11 0.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 144.373 979 178 178 91
92 881 - YAKUP ÇAPLIK 6 / İ 9 6 7.00 5 5 3.33 2 6 0.00 1 7 -1.33 2 9 -1.00 0 0 0.00 19.00 33.00 8.00 142.667 980 179 179 92
93 577 - MAHMUT MAMO 6 / E 6 9 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 3 10 -0.33 6 9 3.00 24.00 48.00 8.00 142.667 980 179 179 92
94 612 - MEHME T ÇULHA 6 / E 4 10 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 9 2.00 5 10 1.67 24.00 49.00 7.67 140.907 986 184 184 94
95 782 - SİNAN KAYA 6 / F 7 8 4.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 12 -2.00 4 10 0.67 24.00 49.00 7.67 140.907 986 184 184 94
96 765 - MERVE DEVİREN 6 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 5 10 1.67 6 9 3.00 24.00 50.00 7.33 139.147 992 188 188 96
97 969 - YAHYA RAZAZ 6 / G 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 5 5 3.33 23.00 47.00 7.33 139.093 999 190 190 97
98 617 - ÇİLE PAMUK 6 / G 5 10 1.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 24.00 51.00 7.00 137.333 1009 196 196 98
99 43 - ASMİNECRİNELÇİ 6 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 24.00 51.00 7.00 137.333 1009 196 196 98

100 0 - * YA N *M R* M 6 / G 2 13 -2.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 137.333 1009 196 196 98
101 652 - RAMAZAN ALTAY 6 / H 6 9 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 14 -3.67 9 6 7.00 24.00 51.00 7.00 137.333 1009 196 196 98
102 786 - MEME L BARA N 6 / E 4 8 1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 4 3.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 23.00 48.00 7.00 137.333 1009 196 196 98
103 521 - HÜSEYİN ŞAMI 6 / C 6 7 3.67 4 3 3.00 1 8 -1.67 0 0 0.00 5 7 2.67 2 10 -1.33 18.00 35.00 6.33 133.813 1027 206 206 103
104 0 - RABİA U GEZİCİ 6 / B 9 6 7.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 2 12 -2.00 23.00 51.00 6.00 132.053 1032 208 208 104
105 719 - MUSA ASLAN 6 / İ 8 7 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 3 12 -1.00 23.00 52.00 5.67 130.293 1040 210 210 105
106 327 - EVİN TEKİN 6 / G 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 5 10 1.67 7 8 4.33 23.00 52.00 5.67 130.240 1041 211 211 106
107 323 - EVİN CUMA 6 / D 5 10 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 8 7 5.67 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 130.240 1041 211 211 106
108 939 - UMUT BOZKURT 6 / F 5 10 1.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 23.00 52.00 5.67 130.240 1041 211 211 106
109 0 - HAYRUNİSA ZOK 6 / B 8 7 5.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 130.240 1041 211 211 106
110 3 - MUSTAFA YERTÜM 6 / H 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 130.240 1041 211 211 106
111 53 - * N * A 6 / B 2 13 -2.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 23.00 52.00 5.67 130.240 1041 211 211 106
112 0 - AYŞE KIZIL 6 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 130.240 1041 211 211 106
113 509 - HİRANUR KAMA 6 / C 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 8 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 20.00 43.00 5.67 130.187 1056 221 221 113
114 0 - A ER FY EZ*İ İÖ 6 / H 5 9 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 3 10 -0.33 5 10 1.67 22.00 50.00 5.33 128.480 1062 223 223 114
115 741 - RONAHİ EREN 6 / İ 5 9 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 3 11 -0.67 22.00 51.00 5.00 126.667 1065 225 225 115
116 835 - SEMANUR AZÇALIŞAN 6 / A 6 9 3.00 5 4 3.67 3 6 1.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 22.00 51.00 5.00 126.667 1065 225 225 115
117 853 - MELİSA ATAR 0 / 0 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 5 8 2.33 22.00 51.00 5.00 126.613 1071 228 228 117
118 828 - MAHİR KALHAN 6 / E 7 4 5.67 4 3 3.00 0 7 -2.33 0 4 -1.33 2 6 0.00 2 7 -0.33 15.00 31.00 4.67 124.960 1073 230 230 118
119 942 - YAĞMUR AKKUZU 6 / G 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 1 7 -1.33 6 9 3.00 18.00 40.00 4.67 124.960 1073 230 230 118
120 9 - KARDELEN MENEKŞ L İ 6 / H 4 11 0.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 4 10 0.67 22.00 52.00 4.67 124.907 1076 232 232 120
121 480 - HİRA DURU NKILI 6 / İ 7 7 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 22.00 52.00 4.67 124.907 1076 232 232 120
122 162 - MUSTAFA DÜNDAR 6 / A 7 8 4.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 10 0.67 5 10 1.67 22.00 52.00 4.67 124.907 1076 232 232 120
123 0 - YUSUF KAHRAMAN 6 / B 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 6 9 3.00 22.00 53.00 4.33 123.147 1085 237 237 123
124 177 - BETÜL OSAY 6 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 8 4.33 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.33 123.147 1085 237 237 123
125 504 - SULTAN DURU 6 / A 5 10 1.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 22.00 53.00 4.33 123.093 1095 241 241 125
126 418 - HAM İ*M RES *İN 6 / A 2 11 -1.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 4 11 0.33 21.00 51.00 4.00 121.280 1116 246 246 126
127 564 - KURTAY ABA 6 / İ 6 9 3.00 1 9 -2.00 3 6 1.00 3 7 0.67 4 11 0.33 4 10 0.67 21.00 52.00 3.67 119.573 1117 247 247 127
128 3 - FURKAN TUNCER 6 / D 4 11 0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 5 9 2.00 3 7 0.67 20.00 49.00 3.67 119.573 1117 247 247 127
129 0 - * * **N* A 6 / G 3 11 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 9 2.00 5 10 1.67 21.00 52.00 3.67 119.520 1119 249 249 129
130 0 - YUSUF SARIGÜN 0 / 0 3 12 -1.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 8 -1.67 3 12 -1.00 9 6 7.00 21.00 53.00 3.33 117.760 1125 252 252 130
131 0 - EVLİ N Cİ LO 0 / 0 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 10 1.67 7 8 4.33 21.00 54.00 3.00 116.053 1130 255 255 131
132 5277 - İHSAN ERİN 6 / D 3 12 -1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 116.000 1135 256 256 132
133 511 - HÜSEYİN ALİ 6 / F 5 10 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 116.000 1135 256 256 132
134 525 - İBRAHİM ALPŞEN 6 / A 5 10 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 116.000 1135 256 256 132
135 90 - AZAD ARAZ 6 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 21.00 54.00 3.00 116.000 1135 256 256 132
136 897 - YAKUP ŞEN 6 / F 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 116.000 1135 256 256 132
137 0 - A R**M N A RM 6 / B 4 11 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 14 -3.67 2 13 -2.33 21.00 54.00 3.00 115.947 1150 262 262 137
138 220 - EKREM CANLIPOLAT 0 / 0 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 21.00 54.00 3.00 115.947 1150 262 262 137
139 77 - SEVGÜL KOÇAK 6 / H 4 10 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 3 11 -0.67 20.00 53.00 2.33 112.480 1160 267 267 139
140 310 - ERENTURGAYSARI 6 / İ 5 10 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 4 10 0.67 6 9 3.00 20.00 53.00 2.33 112.480 1160 267 267 139
141 354 - FIRAT GÜNDEM 6 / E 2 3 1.00 3 3 2.00 1 4 -0.33 0 1 -0.33 3 8 0.33 0 1 -0.33 9.00 20.00 2.33 112.480 1160 267 267 139
142 15 - ADNAN İHVARA 6 / C 2 12 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 20.00 54.00 2.00 110.720 1172 274 274 142
143 54 - KA *İŞY E* 6 / D 6 9 3.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 7 7 4.67 20.00 54.00 2.00 110.667 1174 275 275 143
144 0 - MUSTAFA KURTOĞLU 6 / C 5 10 1.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 20.00 55.00 1.67 108.907 1179 277 277 144
145 338 - Z *A HATAŞKIRAN 6 / F 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 20.00 55.00 1.67 108.907 1179 277 277 144
146 5 - ABD*L AH SEVİN 6 / A 7 8 4.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 6 -1.00 2 13 -2.33 18.00 49.00 1.67 108.907 1179 277 277 144
147 0 - LORİN DUMLU 6 / H 1 14 -3.67 2 6 0.00 4 5 2.33 3 7 0.67 4 10 0.67 5 10 1.67 19.00 52.00 1.67 108.907 1179 277 277 144
148 195 - KEMAL EMREBİTİRGİÇ 6 / F 7 8 4.33 2 7 -0.33 2 6 0.00 1 9 -2.00 3 11 -0.67 4 11 0.33 19.00 52.00 1.67 108.853 1189 283 283 148
149 0 - ENSAR ÜZEL 6 / B 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 108.853 1189 283 283 148
150 0 - *U** İ M A ** 6 / Ç 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 20.00 55.00 1.67 108.853 1189 283 283 148
151 411 - ERSİN DÜNDAR 6 / F 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 108.853 1189 283 283 148
152 76 - *YNR E Ş *IIL M 6 / H 5 10 1.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 1 9 -2.00 4 10 0.67 4 11 0.33 19.00 53.00 1.33 107.147 1198 290 290 152
153 872 - SEMA AYGÜN 6 / A 4 9 1.00 5 4 3.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 19.00 53.00 1.33 107.147 1198 290 290 152
154 77 - *S M I K ASIM 6 / C 0 1 -0.33 1 0 1.00 1 1 0.67 0 3 -1.00 1 0 1.00 0 1 -0.33 3.00 6.00 1.00 105.387 1202 293 293 154
155 0 - ES *G ÜG*EI 6 / G 4 10 0.67 2 5 0.33 1 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 18.00 1.00 105.333 1203 294 294 155
156 304 - MEDİNE KILIÇ 6 / F 2 13 -2.33 3 4 1.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 8 2.33 5 9 2.00 18.00 51.00 1.00 105.333 1203 294 294 155



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ortaokul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN BÜYÜKSAAT ORTAOKUKLU 6.Sınıf 3.Deneme (2406151203) 1424 381 381 199

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.61 7.42 4.14 5.08 4.22 3.67 5.53 3.90 4.23 4.10 4.40 2.63 5.96 6.59 3.77 6.72 6.49 4.56 34.00 33.02 23.00 222.666

İl Ortalaması 5.12 8.89 2.15 3.83 5.61 1.97 3.86 5.45 2.04 2.59 5.75 0.67 3.85 8.73 0.94 4.24 8.38 1.45 23.49 42.81 9.22 149.160
Okul Ortalaması 5.17 9.07 2.14 3.77 5.71 1.87 3.57 5.77 1.65 2.45 6.07 0.43 4.04 8.86 1.08 4.41 8.52 1.57 23.40 44.00 8.74 146.594

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 943 - YASİN KUTLU 6 / A 2 13 -2.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 2 13 -2.33 3 12 -1.00 19.00 55.00 0.67 103.627 1209 297 297 157
158 417 - GÜRKAN TAŞKAYA 6 / İ 2 12 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 19.00 55.00 0.67 103.573 1210 298 298 158
159 349 - FEHİME ASLAN 6 / H 3 12 -1.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 2 13 -2.33 19.00 56.00 0.33 101.813 1211 299 299 159
160 510 - HİRANUR VURAL 6 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 19.00 56.00 0.33 101.813 1211 299 299 159
161 9 - R ** ARÇ K 6 / G 4 11 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 4 3.67 3 11 -0.67 0 13 -4.33 18.00 53.00 0.33 101.760 1220 305 305 161
162 49 - AYETULLAH Y*A 0 / 0 4 9 1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 3 12 -1.00 4 6 2.00 17.00 50.00 0.33 101.760 1220 305 305 161
163 19 - HARUN MESTANDOGN 6 / İ 4 11 0.33 3 6 1.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 16.00 48.00 0.00 100.000 1229 309 309 163
164 536 - YEŞİM FİDANOĞLU 6 / E 3 10 -0.33 5 5 3.33 2 6 0.00 3 3 2.00 1 12 -3.00 2 12 -2.00 16.00 48.00 0.00 100.000 1229 309 309 163
165 971 - YUSUF ÇİMEN 6 / C 1 9 -2.00 3 5 1.33 1 5 -0.67 1 8 -1.67 3 5 1.33 4 7 1.67 13.00 39.00 0.00 99.947 1232 311 311 165
166 241 - EDANUR EKTİREN 6 / B 3 12 -1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 3 11 -0.67 5 10 1.67 18.00 55.00 -0.33 98.187 1235 312 312 166
167 0 - MEH*ET *GN 6 / D 2 13 -2.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 18.00 56.00 -0.67 96.533 1243 315 315 167
168 0 - ** * V N 6 / G 5 10 1.67 5 4 3.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 18.00 56.00 -0.67 96.480 1244 316 316 168
169 390 - * ** EESN 0 / 0 2 12 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 10 0.67 5 8 2.33 17.00 54.00 -1.00 94.667 1254 319 319 169
170 14 - RESUL ÇAFİN 6 / F 5 9 2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 10 -1.33 3 12 -1.00 17.00 54.00 -1.00 94.667 1254 319 319 169
171 1307 - ÜMMÜGÜLSÜMGÜRLER 6 / F 6 9 3.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.00 94.613 1271 326 326 171
172 57 - AYLİN AYLÇINKAYA 6 / E 5 8 2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 11 0.33 2 13 -2.33 17.00 56.00 -1.67 91.147 1284 328 328 172
173 457 - HATİP CAN KAYA 6 / E 2 13 -2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 1 13 -3.33 17.00 56.00 -1.67 91.147 1284 328 328 172
174 956 - YASİR TİLKAT 6 / İ 3 12 -1.00 4 5 2.33 1 9 -2.00 2 7 -0.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 17.00 56.00 -1.67 91.093 1288 330 330 174
175 74 - SIRAT ALTUN 6 / E 1 13 -3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 17.00 57.00 -2.00 89.387 1291 332 332 175
176 922 - VOLKAN ÖZACAN 6 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 0 9 -3.00 0 2 -0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 15.00 51.00 -2.00 89.333 1294 334 334 176
177 0 - BRT E *ÇK 0 / 0 3 12 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 5 9 2.00 17.00 57.00 -2.00 89.280 1299 337 337 177
178 559 - KERİM BAYAR 6 / H 4 11 0.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 17.00 58.00 -2.33 87.520 1315 344 344 178
179 882 - YUNUSEMRE DÜNDAR 6 / A 1 14 -3.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 17.00 58.00 -2.33 87.520 1315 344 344 178
180 320 - ERSİN DENİZ 6 / D 8 7 5.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 12 -1.00 2 13 -2.33 16.00 59.00 -3.67 80.480 1332 347 347 180
181 703 - REYHAN ARSLAN 6 / B 2 13 -2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 16.00 59.00 -3.67 80.480 1332 347 347 180
182 954 - UMUTKASIM ARKA 6 / G 2 13 -2.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 1 14 -3.67 16.00 59.00 -3.67 80.427 1341 351 351 182
183 0 - MERVAN GÜNEŞ 6 / G 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 11 -2.67 3 12 -1.00 15.00 57.00 -4.00 78.667 1350 356 356 183
184 178 - BEYTULLAH KÜÇÜKKAYA 6 / F 4 11 0.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 1 14 -3.67 15.00 59.00 -4.67 75.093 1360 357 357 184
185 86 - N G* ZA PT 6 / G 4 11 0.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 15.00 59.00 -4.67 75.093 1360 357 357 184
186 190 - CEMRENUR ARIYURDU 6 / A 2 6 0.00 0 4 -1.33 1 4 -0.33 0 4 -1.33 1 2 0.33 0 7 -2.33 4.00 27.00 -5.00 73.387 1364 360 360 186
187 0 - ****R A *OZKURT F 6 / F 0 15 -5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 15.00 -5.00 73.333 1367 361 361 187
188 4 - ** M * Ş 6 / G 3 12 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 15.00 60.00 -5.00 73.280 1374 363 363 188
189 992 - YAKUP AKIL 6 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 15.00 60.00 -5.00 73.280 1374 363 363 188
190 18 - AHMET ERENÇETİNKAYA 6 / F 3 12 -1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 1 13 -3.33 4 11 0.33 14.00 60.00 -6.00 68.000 1382 366 366 190
191 279 - AY S N İ E RİÇ L 0 / 0 1 5 -0.67 1 4 -0.33 0 4 -1.33 1 5 -0.67 1 5 -0.67 1 10 -2.33 5.00 33.00 -6.00 68.000 1382 366 366 190
192 23 - ER * 0 / 0 2 13 -2.33 2 7 -0.33 2 6 0.00 0 5 -1.67 3 12 -1.00 3 11 -0.67 12.00 54.00 -6.00 68.000 1382 366 366 190
193 0 - A Nİ* ATI Ş 6 / G 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 14.00 61.00 -6.33 66.240 1389 370 370 193
194 896 - VEYSEL TAN 6 / İ 6 8 3.33 0 9 -3.00 0 9 -3.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 1 6 -1.00 11.00 53.00 -6.67 64.427 1393 373 373 194
195 556 - KEREM TUNCER 6 / B 3 12 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 0 15 -5.00 3 12 -1.00 13.00 62.00 -7.67 59.147 1399 374 374 195
196 560 - KEZİBAN YÜZER 6 / F 1 14 -3.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 13.00 62.00 -7.67 59.093 1403 375 375 196
197 7 - BATTAL ACIBUCU 6 / B 3 12 -1.00 1 6 -1.00 1 7 -1.33 1 9 -2.00 2 9 -1.00 2 13 -2.33 10.00 56.00 -8.67 53.813 1413 377 377 197
198 255 - EFE*AN ARD* 6 / H 2 13 -2.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 12.00 63.00 -9.00 52.000 1416 378 378 198
199 187 - TAYYAR GÜRBÜZ 6 / D 3 12 -1.00 1 8 -1.67 0 10 -3.33 1 8 -1.67 2 10 -1.33 3 12 -1.00 10.00 60.00 -10.00 46.667 1420 379 379 199


