
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ortaokul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN BÜYÜKSAAT ORTAOKUKLU 5.Sınıf 3.Deneme (2405151203) 1521 354 354 191

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 5.34 8.73 2.42 3.97 5.63 2.09 4.18 5.28 2.42 3.44 5.40 1.64 4.96 7.76 2.37 6.52 6.96 4.20 28.40 39.76 15.15 180.797

İl Ortalaması 4.32 9.64 1.11 3.47 5.89 1.51 3.68 5.68 1.79 2.21 6.21 0.14 3.89 9.15 0.84 5.64 7.97 2.98 23.21 44.53 8.37 144.623
Okul Ortalaması 4.62 9.74 1.37 3.63 5.93 1.66 3.88 5.73 1.97 2.31 6.39 0.18 3.79 9.45 0.64 5.30 8.18 2.57 23.53 45.42 8.39 144.756

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 1028 - KÜBRA YALÇINKAYA 5 / C 6 9 3.00 5 5 3.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 10 1.67 13 2 12.33 46.00 29.00 36.33 293.760 279 4 4 1
2 1050 - MİRAÇ ESEN 5 / F 9 5 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 0 1 -0.33 1 0 1.00 15 0 15.00 40.00 11.00 36.33 293.760 279 4 4 1
3 250 - CEMRE SU TİKEN 5 / A 8 6 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 10 1.67 11 4 9.67 45.00 29.00 35.34 288.480 284 6 6 3
4 18686 - BİRGÜL ADANIR 5 / E 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 10 1.67 7 0 7.00 42.00 25.00 33.67 279.573 307 9 9 4
5 1103 - NİDA KOÇAK 5 / F 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 0 1 -0.33 7 7 4.67 10 5 8.33 41.00 24.00 33.00 276.000 315 11 11 5
6 11062 - MUHAMMEDENHAYKIRAN 5 / İ 9 5 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 11 4 9.67 43.00 31.00 32.66 274.187 320 14 14 6
7 0 - FATMAGÜL BAYRAM 5 / F 8 7 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 0 0 0.00 5 3 4.00 8 3 7.00 37.00 17.00 31.34 267.147 333 17 17 7
8 931 - FERHAT URAL 5 / İ 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 14 -3.67 12 3 11.00 42.00 33.00 31.00 265.333 339 20 20 8
9 951 - HA* BEGÜL 5 / E 1 14 -3.67 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 8 7 5.67 8 7 5.67 39.00 36.00 27.00 244.000 388 27 27 9

10 104 - AYŞE GÖĞEBAKAN 5 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 8 2 7.33 1 7 -1.33 4 9 1.00 11 4 9.67 38.00 33.00 27.00 244.000 388 27 27 9
11 207 - CEBRAİL KURTOĞLU 5 / H 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 4 11 0.33 12 3 11.00 38.00 36.00 26.01 238.720 401 29 29 11
12 41 - DESTAN AYDOĞ N 5 / H 8 4 6.67 8 1 7.67 3 1 2.67 1 1 0.67 2 0 2.00 6 3 5.00 28.00 10.00 24.68 231.627 416 32 32 12
13 1040 - MELİSA KURT 0 / G 8 7 5.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 6 9 3.00 0 2 -0.67 34.00 28.00 24.67 231.573 418 34 34 13
14 1207 - SENANUR EMEN 5 / İ 9 6 7.00 4 6 2.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 8 7 5.67 37.00 38.00 24.33 229.760 424 36 36 14
15 1233 - YASİN KONDAK 5 / İ 7 8 4.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 10 1.67 9 6 7.00 37.00 38.00 24.33 229.760 424 36 36 14
16 1259 - ZEYNEP ATEŞMEN 5 / G 7 8 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 12 3 11.00 37.00 38.00 24.32 229.707 428 38 38 16
17 1220 - TALHA YALÇIN 5 / H 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 29.00 16.00 23.66 226.187 437 40 40 17
18 1031 - SAİT ÖZMEN 5 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 7 -0.33 5 10 1.67 10 5 8.33 36.00 38.00 23.34 224.480 439 41 41 18
19 1 - SAVRA ELHAMMUT 5 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 11 4 9.67 36.00 39.00 23.01 222.720 442 42 42 19
20 166 - BERİL COŞGUN 5 / D 5 10 1.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 10 1.67 6 9 3.00 36.00 39.00 23.01 222.720 442 42 42 19
21 1095 - MÜLKİNAZ ÖZDEMİR 5 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 6 9 3.00 9 6 7.00 36.00 39.00 23.00 222.667 448 45 45 21
22 248 - DAMLA NEHİR 5 / A 6 9 3.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 10 0.67 8 7 5.67 35.00 39.00 22.01 217.387 466 48 48 22
23 0 - KADİR EREN 5 / İ 6 9 3.00 7 3 6.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 7 8 4.33 9 6 7.00 35.00 40.00 21.66 215.520 471 50 50 23
24 256 - ZELAL LCİHA*GİR 5 / F 9 6 7.00 4 6 2.00 9 1 8.67 3 5 1.33 3 11 -0.67 6 9 3.00 34.00 38.00 21.33 213.760 474 51 51 24
25 1136 - ROJHAT YALÇINKAYA 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 7 8 4.33 9 6 7.00 32.00 33.00 21.00 212.000 478 53 53 25
26 947 - GÜLSURE DOST 5 / G 7 8 4.33 3 7 0.67 7 3 6.00 0 2 -0.67 2 0 2.00 9 2 8.33 28.00 22.00 20.66 210.187 486 54 54 26
27 1239 - YUSUF 5 / F 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 0 2 -0.67 6 9 3.00 10 4 8.67 32.00 34.00 20.66 210.187 486 54 54 26
28 613 - IRMAK IRKAĞAÇ 5 / H 7 8 4.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 10 1.67 10 5 8.33 33.00 42.00 18.99 201.280 524 61 61 28
29 111 - AZRA BUĞDAYCI 5 / F 5 10 1.67 5 5 3.33 7 2 6.33 3 6 1.00 3 8 0.33 8 6 6.00 31.00 37.00 18.66 199.520 528 63 63 29
30 281 - ECEAYŞE İPEK 5 / H 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 3 1.00 9 6 7.00 30.00 35.00 18.33 197.760 532 64 64 30
31 9 - HALE HALAF 5 / H 10 5 8.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 8 2.33 32.00 41.00 18.33 197.760 532 64 64 30
32 0 - MUSASAMED KESKİN 5 / H 9 6 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 7 7 4.67 32.00 42.00 18.01 196.053 537 66 66 32
33 101 - NİDA A SEZER 5 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 32.00 43.00 17.68 194.293 542 68 68 33
34 1135 - RİHEM KATTAN 5 / A 5 10 1.67 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 9 6 7.00 32.00 43.00 17.67 194.240 543 69 69 34
35 869 - ELİF ESİN 5 / F 5 10 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 2 1.33 8 7 5.67 29.00 35.00 17.34 192.480 552 71 71 35
36 48 - A HET ADANIR 0 / 0 6 5 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 0 2 -0.67 1 1 0.67 5 5 3.33 24.00 21.00 17.00 190.667 556 72 72 36
37 0 - YUSUFMUSA ÇIRAK 5 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 9 2.00 31.00 43.00 16.67 188.907 559 73 73 37
38 1122 - ÖMER YAĞIZDUYAN 5 / İ 5 10 1.67 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 1 1 0.67 0 0 0.00 24.00 23.00 16.34 187.147 566 77 77 38
39 1004 - İBRAHİM AKDENİZ 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 7 8 4.33 6 9 3.00 31.00 44.00 16.33 187.093 572 79 79 39
40 1093 - MUSTAFA ARSLAN 5 / İ 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 8 7 5.67 30.00 45.00 15.00 180.000 596 85 85 40
41 64 - AHMET ÖZMEN 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 30.00 45.00 15.00 180.000 596 85 85 40
42 1098 - MÜSLÜM KILIÇASLAN 5 / İ 4 11 0.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 10 5 8.33 30.00 45.00 14.99 179.947 604 90 90 42
43 1037 - MEHMET ZEHE* VURA 5 / G 5 10 1.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 11 0.33 7 8 4.33 30.00 45.00 14.99 179.947 604 90 90 42
44 1012 - İ M A N A H M E D 5 / G 4 9 1.00 4 6 2.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 6 7 3.67 8 7 5.67 28.00 41.00 14.34 176.480 610 94 94 44
45 1216 - ŞEVVAL YEŞİLYAPRA 5 / G 6 8 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 29.00 45.00 14.00 174.667 619 96 96 45
46 265 - DOĞAN İNCE 5 / H 6 9 3.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 8 6 6.00 10 5 8.33 29.00 45.00 14.00 174.667 619 96 96 45
47 72 - ALİ ŞİMŞEK 5 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 7 8 4.33 4 10 0.67 29.00 45.00 14.00 174.667 619 96 96 45
48 4 - EC RN İN ACAR 5 / H 4 11 0.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 8 7 5.67 3 12 -1.00 29.00 46.00 13.67 172.907 625 99 99 48
49 1034 - MEHMET ÖZKİCİ Z 5 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 6 9 3.00 7 8 4.33 29.00 46.00 13.66 172.853 628 101 101 49
50 955 - HÜSEYİN KALHAN 5 / F 5 10 1.67 4 5 2.33 5 2 4.33 0 0 0.00 1 8 -1.67 7 2 6.33 22.00 27.00 12.99 169.280 642 104 104 50
51 291 - ECRİN AKAK 5 / F 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 9 6 7.00 27.00 43.00 12.66 167.520 648 105 105 51
52 10 - BİLAL ALACA 5 / C 3 11 -0.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 6 -1.00 4 9 1.00 0 0 0.00 23.00 31.00 12.66 167.520 648 105 105 51
53 0 - AFET KANDEMNİR 5 / D 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 2 8 -0.67 27.00 43.00 12.66 167.520 648 105 105 51
54 1138 - RÜMEYSA DEMİRKOL 5 / G 11 4 9.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 28.00 47.00 12.34 165.813 652 109 109 54
55 1091 - AUSAP AKYOL 5 / G 7 8 4.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 5 -0.67 5 10 1.67 7 8 4.33 27.00 44.00 12.33 165.760 655 110 110 55
56 880 - ELİFSU AKAY 5 / F 4 9 1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 4 8 1.33 7 3 6.00 23.00 32.00 12.33 165.760 655 110 110 55
57 325 - ELA AĞUŞ 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 8 7 5.67 28.00 47.00 12.33 165.760 655 110 110 55
58 964 - HASRET KIZILIRMAK 5 / G 3 12 -1.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 11 0.33 7 8 4.33 28.00 47.00 12.32 165.707 661 113 113 58
59 1123 - ÖMÜR R AVŞİN 5 / E 2 8 -0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 24.00 36.00 12.00 164.000 665 114 114 59
60 0 - HİRANUR ADANIR 5 / C 4 11 0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 3 5.00 2 9 -1.00 7 6 5.00 26.00 42.00 11.99 163.947 668 116 116 60
61 916 - EVİN ARAZ 5 / E 5 10 1.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 5 2.33 1 14 -3.67 7 7 4.67 27.00 46.00 11.67 162.240 669 117 117 61
62 0 - UMUT GÖK 5 / G 6 8 3.33 5 4 3.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 10 -0.33 5 9 2.00 26.00 44.00 11.34 160.480 673 119 119 62
63 1247 - YUSUF OLAŞ 5 / E 6 9 3.00 4 6 2.00 6 3 5.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 2 13 -2.33 27.00 47.00 11.33 160.427 675 121 121 63
64 0 - MUSTAFA ÇAY 5 / A 6 9 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 11 -0.67 5 10 1.67 27.00 47.00 11.33 160.427 675 121 121 63
65 176 - İIKNUR DEMİR 5 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 6 9 3.00 27.00 48.00 11.01 158.720 679 123 123 65
66 1051 - MİRAY GÜMÜŞTEKİN 5 / H 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 158.667 681 124 124 66
67 1249 - ZEHRA KALA 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 9 6 7.00 27.00 48.00 11.00 158.667 681 124 124 66
68 1021 - KAHRAMAN ÇİÇEK 5 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 27.00 48.00 11.00 158.667 681 124 124 66
69 0 - YUSUF AKSOY 0 / E 5 10 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 0 8 -2.67 5 9 2.00 2 0 2.00 23.00 36.00 11.00 158.667 681 124 124 66
70 1055 - AHMET BİLİR 5 / G 4 11 0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 7 8 4.33 27.00 48.00 10.99 158.613 692 130 130 70
71 0 - RIDVAN ALACA 5 / C 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 9 6 7.00 27.00 48.00 10.99 158.613 692 130 130 70
72 10433 - RÜZGAR ATEŞ 5 / H 6 9 3.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 2 3.33 18.00 23.00 10.33 155.093 704 132 132 72
73 0 - VİYANSORANTİMOÇİN 5 / H 3 12 -1.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 26.00 49.00 9.67 151.573 714 136 136 73
74 1206 - SELİM KÖSE 5 / E 7 8 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 3 12 -1.00 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 151.573 714 136 136 73
75 1128 - RAMAZAN SARİNÇ 5 / G 3 12 -1.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 5 10 1.67 4 11 0.33 26.00 49.00 9.66 151.520 721 139 139 75
76 247 - ÇINAR SAYIN 5 / G 6 9 3.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 7 8 4.33 26.00 49.00 9.66 151.520 721 139 139 75
77 0 - REYYAN ALA S 5 / A 9 6 7.00 0 7 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 25.00 47.00 9.34 149.813 729 143 143 77
78 878 - ELİF NAS 5 / G 5 9 2.00 2 7 -0.33 3 6 1.00 5 4 3.67 6 3 5.00 1 9 -2.00 22.00 38.00 9.34 149.813 729 143 143 77
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79 1008 - İLAYDA İŞLEKDEMİR 5 / B 4 10 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 7 5.67 5 5 3.33 24.00 45.00 9.00 148.000 732 145 145 79
80 0 - BERAT ARAS 5 / E 2 13 -2.33 3 7 0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 25.00 50.00 8.35 144.533 746 150 150 80
81 963 - HASRET AYDINLIK 0 / 0 3 12 -1.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 144.427 753 152 152 81
82 1107 - OĞUZHAN TOSUN 5 / G 9 6 7.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 144.427 753 152 152 81
83 966 - HAVİN TÜNCER 5 / E 3 12 -1.00 4 5 2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 8 1.33 5 10 1.67 24.00 47.00 8.33 144.427 753 152 152 81
84 100 - İK R *U DAMAR 5 / F 5 10 1.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 25.00 50.00 8.33 144.427 753 152 152 81
85 886 - EMİNE AKMEŞE 5 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 25.00 50.00 8.33 144.427 753 152 152 81
86 950 - GÜNEŞ ŞIK 5 / D 1 14 -3.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 7 8 4.33 25.00 50.00 8.32 144.373 763 158 158 86
87 0 - HEJANUR KIZILTOPRA 5 / C 7 8 4.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 11 -2.67 6 9 3.00 24.00 48.00 7.99 142.613 768 160 160 87
88 0 - GÖZDE YILDIRIM 5 / F 4 10 0.67 3 7 0.67 4 5 2.33 3 7 0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 24.00 49.00 7.67 140.907 770 161 161 88
89 148 - *İNANRU N YOLDAŞ 5 / F 5 10 1.67 8 2 7.33 3 6 1.00 3 6 1.00 3 9 0.00 0 10 -3.33 22.00 43.00 7.67 140.907 770 161 161 88
90 1042 - MERAM FENUŞ 5 / G 1 3 0.00 0 1 -0.33 5 4 3.67 0 2 -0.67 3 4 1.67 5 5 3.33 14.00 19.00 7.67 140.907 770 161 161 88
91 316 - EDAGÜLSÜM MACİT 5 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 4 9 1.00 24.00 49.00 7.66 140.853 774 165 165 91
92 887 - *MİNE CAN 5 / İ 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 24.00 51.00 7.01 137.387 781 168 168 92
93 0 - MUHAMMED BALDUZ 5 / F 3 12 -1.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 5 10 1.67 11 4 9.67 24.00 51.00 7.01 137.387 781 168 168 92
94 0 - *EREEM *Lİ İ 5 / C 5 7 2.67 1 5 -0.67 4 6 2.00 4 5 2.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 22.00 45.00 7.00 137.333 788 172 172 94
95 0 - *ZRO Y* *DM 5 / B 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 2 0.33 8 7 5.67 2 8 -0.67 21.00 42.00 7.00 137.333 788 172 172 94
96 1056 - MUHAMMET AKAK 5 / B 4 11 0.33 3 6 1.00 4 6 2.00 1 6 -1.00 6 9 3.00 5 10 1.67 23.00 48.00 7.00 137.333 788 172 172 94
97 1231 - YAREN YOLUĞLU 5 / İ 7 8 4.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 24.00 51.00 7.00 137.333 788 172 172 94
98 0 - BARI * SEVİN 5 / C 5 8 2.33 3 5 1.33 3 5 1.33 1 9 -2.00 5 8 2.33 5 10 1.67 22.00 45.00 6.99 137.280 804 179 179 98
99 133 - BEDİRHAN SİVUK 5 / A 3 12 -1.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 6 9 3.00 24.00 51.00 6.99 137.280 804 179 179 98

100 0 - ELİFECE TÜKE 5 / H 5 10 1.67 4 4 2.67 0 0 0.00 3 7 0.67 2 6 0.00 5 10 1.67 19.00 37.00 6.68 135.627 808 181 181 100
101 0 - H R U N AE ŞÖ* * 0 / 0 3 11 -0.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 4 6 2.00 7 8 4.33 6 8 3.33 23.00 49.00 6.66 135.520 815 182 182 101
102 1033 - MEHMET AKMEŞE 5 / H 4 11 0.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 0 2 -0.67 0 0 0.00 3 5 1.33 16.00 29.00 6.32 133.707 822 184 184 102
103 0 - ERSİN EKİCİ 5 / D 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 4 10 0.67 2 13 -2.33 23.00 51.00 6.01 132.053 824 185 185 103
104 0 - N KR UA S* ANI İA 5 / A 3 5 1.33 4 3 3.00 3 5 1.33 0 7 -2.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 17.00 33.00 5.99 131.947 831 188 188 104
105 1227 - VE*SEL CANTATAN 5 / G 4 9 1.00 1 6 -1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 22.00 48.00 5.99 131.947 831 188 188 104
106 3666 - BETÜL YILDIRIM 5 / F 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 23.00 52.00 5.67 130.240 835 190 190 106
107 1112 - OSMAN SEMEN 5 / İ 4 11 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 23.00 52.00 5.66 130.187 843 193 193 107
108 238 - CEREN ORUÇ 5 / G 4 11 0.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 10 1.67 23.00 52.00 5.66 130.187 843 193 193 107
109 1024 - KAMİLENU RYAVUZ 5 / B 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 9 6 7.00 23.00 52.00 5.66 130.187 843 193 193 107
110 0 - ZİNET ARAZ 5 / H 7 8 4.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 23.00 52.00 5.66 130.187 843 193 193 107
111 1262 - ZÜLKÜF YILDIRIM 5 / H 4 11 0.33 2 7 -0.33 4 5 2.33 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 22.00 51.00 5.00 126.667 865 198 198 111
112 1248 - YUSUFUMUT NEHİR 5 / D 3 12 -1.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 10 0.67 6 9 3.00 22.00 52.00 4.67 124.907 876 201 201 112
113 0 - HİRA NUR ALTUNCU 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 8 3.33 5 10 1.67 22.00 52.00 4.66 124.853 879 202 202 113
114 1 - *L L *TKĞ* N 5 / H 3 12 -1.00 5 5 3.33 3 7 0.67 0 10 -3.33 8 7 5.67 3 12 -1.00 22.00 53.00 4.34 123.147 882 204 204 114
115 1126 - POLAT GÜNERİ 5 / A 6 9 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 22.00 53.00 4.34 123.147 882 204 204 114
116 1017 - İZZETALİ MENDEŞ N 5 / B 2 13 -2.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 10 5 8.33 2 13 -2.33 22.00 53.00 4.34 123.147 882 204 204 114
117 1009 - İLAYDA TURĞUL 5 / İ 4 11 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 22.00 53.00 4.32 123.040 897 210 210 117
118 0 - *LİFNAZ AKILIÇ 5 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 4 5 2.33 2 6 0.00 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 51.00 3.99 121.280 903 211 211 118
119 1060 - M *AMMED TOPBAŞ 5 / H 2 13 -2.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 8 7 5.67 3 10 -0.33 21.00 52.00 3.68 119.627 905 212 212 119
120 1011 - NEHİ* OYĞUR 0 / 0 5 10 1.67 0 8 -2.67 2 7 -0.33 0 0 0.00 4 10 0.67 7 8 4.33 18.00 43.00 3.67 119.573 906 213 213 120
121 309 - C RİNE AAR Ç*K 5 / E 2 13 -2.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 9 2.00 21.00 53.00 3.34 117.813 913 214 214 121
122 1092 - MUSTAFA AKSOY 5 / F 3 12 -1.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 9 5 7.33 2 13 -2.33 21.00 53.00 3.34 117.813 913 214 214 121
123 1089 - *USA TİMUR 5 / İ 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 6 9 3.00 20.00 50.00 3.34 117.813 913 214 214 121
124 985 - HASİBENUR BAYRAM 5 / B 1 14 -3.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 10 0.67 4 11 0.33 21.00 53.00 3.33 117.760 922 217 217 124
125 1078 - SAYİD YAIÇINKAYA 5 / F 3 11 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 53.00 3.33 117.760 922 217 217 124
126 112 - NERGİZ KILIÇ 5 / İ 6 9 3.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 5 9 2.00 21.00 53.00 3.33 117.760 922 217 217 124
127 0 - RENGİN TAVİLOĞUL* 5 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.01 116.053 931 220 220 127
128 1113 - ÖMER ATAŞ 5 / İ 4 11 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 21.00 54.00 3.00 116.000 934 221 221 128
129 0 - * NR K *T 5 / 0 7 8 4.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 13 -2.33 2 13 -2.33 21.00 54.00 3.00 116.000 934 221 221 128
130 994 - HÜSEYİN YILDIRIM 5 / İ 3 10 -0.33 4 6 2.00 3 5 1.33 3 7 0.67 1 14 -3.67 6 9 3.00 20.00 51.00 3.00 116.000 934 221 221 128
131 0 - EMİR BUĞDY CI 5 / C 3 12 -1.00 3 5 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 20.00 53.00 2.34 112.480 966 228 228 131
132 1144 - MERVAN İŞLEK 5 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 6 1.00 3 12 -1.00 3 11 -0.67 20.00 53.00 2.33 112.427 968 229 229 132
133 0 - BERAT AYDIN 5 / F 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 4 11 0.33 6 9 3.00 18.00 47.00 2.32 112.373 977 231 231 133
134 0 - 0 / B 4 10 0.67 1 5 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 7 1.67 18.00 48.00 2.00 110.667 978 232 232 134
135 838 - ELİF DEVİREN 5 / A 1 13 -3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 7 8 4.33 20.00 54.00 2.00 110.667 978 232 232 134
136 0 - * *BMİ ASALN 5 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 2 13 -2.33 20.00 55.00 1.68 108.960 990 235 235 136
137 555 - *** Ç*II 5 / D 2 13 -2.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 6 9 3.00 20.00 55.00 1.67 108.907 992 237 237 137
138 906 - ESİLA YILDIZ 5 / E 5 10 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 108.907 992 237 237 137
139 0 - HİRA AKIN I 5 / H 2 12 -2.00 4 6 2.00 4 5 2.33 0 3 -1.00 0 1 -0.33 2 4 0.67 12.00 31.00 1.67 108.907 992 237 237 137
140 121 - BAVER GÖGERÇİN 5 / D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 20.00 55.00 1.66 108.853 1007 241 241 140
141 0 - SEYRAN HÜSEYİN 5 / A 2 11 -1.67 2 8 -0.67 5 2 4.33 0 0 0.00 0 2 -0.67 2 6 0.00 11.00 29.00 1.32 107.040 1021 244 244 141
142 1 - 0 / 0 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 1 7 -1.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 19.00 54.00 1.00 105.333 1024 245 245 142
143 0 - ENES ÖZC* 5 / C 6 9 3.00 3 6 1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 10 0.67 19.00 54.00 1.00 105.333 1024 245 245 142
144 10 - MİRAÇ ARSLAN 5 / F 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 11 0.33 4 9 1.00 19.00 54.00 1.00 105.333 1024 245 245 142
145 1 - E*Ü 0 / 0 2 13 -2.33 2 7 -0.33 1 8 -1.67 2 4 0.67 4 8 1.33 6 8 3.33 17.00 48.00 1.00 105.333 1024 245 245 142
146 0 - YUSUF BAĞLAM 5 / D 5 10 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 8 -1.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 19.00 55.00 0.67 103.573 1033 250 250 146
147 19 - ASME ARSL*N A 5 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 3 11 -0.67 19.00 55.00 0.67 103.573 1033 250 250 146
148 1039 - MELEK L BİLİR 5 / E 5 10 1.67 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 12 -2.00 2 13 -2.33 19.00 55.00 0.67 103.573 1033 250 250 146
149 959 - HANIMNUR SARI 5 / E 4 11 0.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 8 -1.67 4 11 0.33 5 10 1.67 19.00 55.00 0.66 103.520 1045 255 255 149
150 1066 - MUHAMMED GÜNDZ 5 / B 5 10 1.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 101.760 1063 258 258 150
151 27 - DUYGUNAZAR*URAK 0 / 0 2 4 0.67 1 2 0.33 2 4 0.67 0 5 -1.67 2 6 0.00 2 5 0.33 9.00 26.00 0.33 101.760 1063 258 258 150
152 0 - ZEYNEP ARAZ 5 / H 7 8 4.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 13 -2.33 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 101.760 1063 258 258 150
153 1026 - KEN** A E 0 / 0 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 7 8 4.33 19.00 56.00 0.32 101.707 1089 264 264 153
154 5 - ŞEHMUZ TİMU RCP N 0 / B 5 10 1.67 2 7 -0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 1 8 -1.67 17.00 51.00 0.01 100.053 1093 266 266 154
155 166 - ÖMEREGEG GÜRGEN 5 / F 3 12 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 5 1.33 4 11 0.33 17.00 51.00 -0.01 99.947 1108 269 269 155
156 5120 - SEHER ÖNAA 5 / C 1 5 -0.67 0 2 -0.67 1 1 0.67 0 1 -0.33 0 5 -1.67 3 2 2.33 5.00 16.00 -0.34 98.187 1123 271 271 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - ortaokul SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana SEYHAN BÜYÜKSAAT ORTAOKUKLU 5.Sınıf 3.Deneme (2405151203) 1521 354 354 191

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 5.34 8.73 2.42 3.97 5.63 2.09 4.18 5.28 2.42 3.44 5.40 1.64 4.96 7.76 2.37 6.52 6.96 4.20 28.40 39.76 15.15 180.797

İl Ortalaması 4.32 9.64 1.11 3.47 5.89 1.51 3.68 5.68 1.79 2.21 6.21 0.14 3.89 9.15 0.84 5.64 7.97 2.98 23.21 44.53 8.37 144.623
Okul Ortalaması 4.62 9.74 1.37 3.63 5.93 1.66 3.88 5.73 1.97 2.31 6.39 0.18 3.79 9.45 0.64 5.30 8.18 2.57 23.53 45.42 8.39 144.756

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam ortaokul Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 933 - FURKAN KARCI 0 / 0 3 11 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 11 0.33 5 10 1.67 18.00 56.00 -0.66 96.480 1126 272 272 157
158 884 - EMİNE AKDENİZ 5 / A 4 11 0.33 5 5 3.33 3 6 1.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 2 13 -2.33 18.00 56.00 -0.67 96.427 1133 275 275 158
159 44 - AHMET HACHASAN 5 / E 3 12 -1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 7 8 4.33 18.00 56.00 -0.68 96.373 1142 277 277 159
160 1228 - VEYSİ KABAK 5 / İ 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 18.00 57.00 -0.99 94.720 1143 278 278 160
161 0 - * * 5 / D 3 12 -1.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.00 94.667 1149 280 280 161
162 0 - HİYAM M HASAN A 0 / 0 2 13 -2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 18.00 57.00 -1.00 94.667 1149 280 280 161
163 95 - ASİYENUR URAN 5 / D 2 13 -2.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.00 94.667 1149 280 280 161
164 0 - YAĞMUR TAŞ* 5 / C 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 18.00 57.00 -1.00 94.667 1149 280 280 161
165 1001 - IRMAK EMEN 5 / D 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.00 94.667 1149 280 280 161
166 1108 - OKAN GÜL 5 / İ 4 11 0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 2 13 -2.33 18.00 57.00 -1.01 94.613 1167 286 286 166
167 80850 - MUSA ASLNA 5 / E 0 15 -5.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 7 8 4.33 18.00 57.00 -1.01 94.613 1167 286 286 166
168 0 - ARDA GÜL 0 / 0 5 10 1.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 3 12 -1.00 18.00 57.00 -1.01 94.613 1167 286 286 166
169 0 - HALA KASSAB 5 / F 2 12 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 10 0.67 17.00 56.00 -1.66 91.147 1187 291 291 169
170 0 - ELİF Y BEZEK K 5 / A 2 7 -0.33 1 3 0.00 1 2 0.33 2 3 1.00 0 5 -1.67 1 7 -1.33 7.00 27.00 -2.00 89.333 1199 294 294 170
171 0 - TALHA BAYRAM 5 / C 3 12 -1.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 0 15 -5.00 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.34 87.520 1226 296 296 171
172 0 - * Y **A A L 5 / C 4 11 0.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.34 87.520 1226 296 296 171
173 1045 - MERVE İLDİZ 5 / İ 1 14 -3.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 17.00 58.00 -2.34 87.520 1226 296 296 171
174 1012 - SAFA *YUSUF 5 / H 3 11 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 8 -2.67 6 9 3.00 4 11 0.33 16.00 56.00 -2.68 85.707 1246 301 301 174
175 998 - İMAN KARABELLİ 5 / B 2 4 0.67 1 4 -0.33 0 4 -1.33 0 3 -1.00 1 5 -0.67 1 4 -0.33 5.00 24.00 -2.99 84.053 1247 302 302 175
176 0 - E **M H SUVMACT 5 / G 3 11 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 10 0.67 3 8 0.33 15.00 54.00 -3.00 84.000 1249 304 304 176
177 0 - E **M H SUVMACT 5 / G 3 11 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 10 0.67 3 8 0.33 15.00 54.00 -3.00 84.000 1249 304 304 176
178 890 - EMİR KURT B 5 / G 3 7 0.67 2 7 -0.33 1 8 -1.67 2 3 1.00 0 5 -1.67 1 7 -1.33 9.00 37.00 -3.33 82.240 1265 307 307 178
179 125 - ZEHRA POLAT 5 / C 3 12 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 2 13 -2.33 16.00 59.00 -3.67 80.427 1300 311 311 179
180 0 - OKTAYA ÇELİK 5 / B 2 12 -2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 1 8 -1.67 3 10 -0.33 5 5 3.33 13.00 53.00 -4.67 75.093 1348 319 319 180
181 0 - BERATANIL YILDIZ 5 / H 2 13 -2.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 15 -5.00 4 3 3.00 13.00 54.00 -5.00 73.333 1361 322 322 181
182 0 - DİLAN ALACA 5 / D 0 15 -5.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 0 15 -5.00 15.00 60.00 -5.01 73.280 1371 324 324 182
183 978 - HİDA*ET EKTİREN 5 / B 2 12 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 2 11 -1.67 5 10 1.67 14.00 58.00 -5.33 71.573 1383 326 326 183
184 0 - ZEYNEP SAYAR 5 / B 2 13 -2.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 8 -1.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 14.00 60.00 -6.00 68.000 1406 329 329 184
185 150 - BERAT ALTUN 0 / 0 3 12 -1.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 3 11 -0.67 5 10 1.67 14.00 60.00 -6.00 68.000 1406 329 329 184
186 91 - EYLÜL SAYAR 5 / D 3 12 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 14.00 61.00 -6.33 66.240 1416 332 332 186
187 88 - ARMİN * 5 / İ 6 9 3.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 15 -5.00 2 13 -2.33 14.00 61.00 -6.33 66.240 1416 332 332 186
188 1047 - MERYEM DEMİR 5 / A 2 1 1.67 0 3 -1.00 0 5 -1.67 0 4 -1.33 0 6 -2.00 1 10 -2.33 3.00 29.00 -6.66 64.480 1445 338 338 188
189 1181 - MUHAMMET AY 5 / İ 1 8 -1.67 0 6 -2.00 0 8 -2.67 0 3 -1.00 2 5 0.33 1 7 -1.33 4.00 37.00 -8.34 55.520 1487 346 346 189
190 893 - ENES N ÇİN 0 / 0 1 14 -3.67 1 8 -1.67 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 9.00 65.00 -12.67 32.427 1516 353 353 190
191 1129 - REYAN REŞO 5 / C 3 12 -1.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 1 14 -3.67 3 12 -1.00 9.00 66.00 -13.00 30.667 1518 354 354 191


